
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT MERKEZİ 13041007 - CLASSMATE 4. Deneme 57 372 1338 12041

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 10,03 7 3 5,87 6 3 5,26 6 3 5,13 9 7 6,29 11 8 8,12 51 30 40,70 325,970

Okul Ortalaması 16 4 14,49 9 1 8,21 8 2 7,43 9 1 8,98 14 4 12,44 15 5 13,48 70 16 65,03 407,650

KATILIMLAR

1 0 YİĞİT TUNA CINDIR 7-XX 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 20 0 20,00 19 1 18,67 88 2 87,34 492,772 1 1 1 3 15
% 0,12

2 0 MERT ANIL ÖREN 7-XX 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 18 2 17,33 87 3 86,00 484,150 2 2 3 17 88
% 0,73

3 0 EMİR ERDUMAN 7-C 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 18 1 17,67 86 3 85,01 483,141 1 3 4 19 106
% 0,88

4 0 AYSİMA Çİ * N 7-XX 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 17 2 16,33 20 0 20,00 87 2 86,33 483,014 3 4 5 20 108
% 0,90

5 0 NAZ SELVİTOPU 7-XX 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 18 1 17,67 19 1 18,67 86 3 85,01 478,528 4 5 8 31 159
% 1,32

6 0 YAĞMUR TAYFUR 7-XX 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 16 4 14,67 83 7 80,67 461,423 5 6 14 86 467
% 3,88

7 0 ÇINAR GÜNER 7-XX 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 17 3 16,00 20 0 20,00 82 8 79,34 460,310 6 7 15 92 502
% 4,17

8 0 BERKAY GÖKÇETİN 7-XX 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 17 3 16,00 17 3 16,00 82 8 79,34 458,128 7 8 17 106 554
% 4,60

9 0 LİVA BIYIKLI 7-XX 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 16 2 15,33 18 2 17,33 82 6 79,99 457,055 8 9 18 110 583
% 4,84

10 0 UTKU BORAN ALMAZ 7-XX 18 2 17,33 9 1 8,67 8 2 7,33 9 0 9,00 16 2 15,33 19 1 18,67 79 8 76,33 453,557 9 10 22 129 670
% 5,56

11 0 CANER POLATCAN 7-XX 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 16 3 15,00 19 1 18,67 81 8 78,34 452,797 10 11 23 132 692
% 5,75

12 0 MELİS BAĞCI 7-XX 16 4 14,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 18 2 17,33 18 2 17,33 80 10 76,66 450,518 11 12 26 145 768
% 6,38

13 0 MİNA ZALOĞLU 7-XX 18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 17 3 16,00 17 3 16,00 80 10 76,67 450,492 12 13 27 146 770
% 6,39

14 0 YAĞI Z KAR 7-XX 18 1 17,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 17 1 16,67 16 4 14,67 79 8 76,35 449,498 13 14 30 151 800
% 6,64

15 0 ŞULE KARGACI 7-XX 15 4 13,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 17 1 16,67 18 2 17,33 80 7 77,67 448,171 14 15 31 155 839
% 6,97

16 0 TALHA TUNCER 7-E 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 17 3 16,00 15 5 13,33 80 10 76,67 448,019 1 16 32 157 846
% 7,03

17 0 MİHRİNAZ SELÇUK 7-XX 18 2 17,33 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 15 4 13,67 18 2 17,33 79 10 75,66 444,723 15 17 35 173 946
% 7,86

18 0 DURU ÇİL 7-XX 18 2 17,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 16 4 14,67 17 3 16,00 79 11 75,33 443,932 16 18 36 175 978
% 8,12

19 0 AHMET EMRE ALAN 7-XX 17 3 16,00 9 0 9,00 10 0 10,00 10 0 10,00 17 3 16,00 16 4 14,67 79 10 75,67 442,564 17 19 38 179 1017
% 8,45

20 0 ELA NUR DEMİR 7-XX 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 16 3 15,00 15 4 13,67 78 10 74,68 441,994 18 20 39 181 1027
% 8,53

21 0 EYMEN KAYA 7-XX 16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 16 3 15,00 18 2 17,33 78 11 74,33 439,946 19 21 40 187 1098
% 9,12

22 0 EREN YAPRAKGÜL 7-XX 17 3 16,00 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 16 4 14,67 18 2 17,33 77 13 72,67 438,912 20 22 42 190 1137
% 9,44

23 1109 EGE DİNÇER 7-E 17 3 16,00 9 1 8,67 6 3 5,00 9 1 8,67 17 2 16,33 17 3 16,00 75 13 70,67 437,587 2 23 45 196 1177
% 9,77

24 0 UMAY KILINÇ 7-XX 18 2 17,33 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 14 5 12,33 18 2 17,33 75 14 70,32 431,922 21 24 50 218 1369
% 11

25 0 ÖYKÜ YILDIZ 7-XX 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 15 3 14,00 15 5 13,33 76 12 72,00 430,589 22 25 52 224 1416
% 12

26 0 KERİM TOPSAKAL 7-XX 15 4 13,67 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 15 3 14,00 18 2 17,33 75 12 71,00 428,928 23 26 54 232 1474
% 12

27 0 TOPRAK EKİ N KAPAR 7-XX 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 13 7 10,67 16 4 14,67 76 14 71,35 425,810 24 27 58 244 1588
% 13

28 0 MUHAMMED HACIHASANO7-XX 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 16 2 15,33 14 5 12,33 73 14 68,33 416,828 25 28 66 282 1945
% 16

29 0 DİLARA UYGAÇ 7-XX 15 5 13,33 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 16 4 14,67 16 4 14,67 72 18 66,01 415,544 26 29 69 290 1996
% 17

30 911 ALİ ÇINAR KIRAN 7-A 14 6 12,00 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 16 2 15,33 15 5 13,33 73 15 68,00 415,123 1 30 71 292 2015
% 17

31 0 DORUK EGE ACAR 7-XX 14 4 12,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 17 1 16,67 13 6 11,00 71 14 66,34 412,272 27 31 75 309 2119
% 18

32 0 KAAN ÖZER 7-XX 16 2 15,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 13 3 12,00 14 5 12,33 72 11 68,33 411,908 28 32 76 311 2136
% 18

33 0 ZEYNEP TURAN 7-XX 18 2 17,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 12 6 10,00 15 5 13,33 72 16 66,66 409,635 29 33 81 322 2226
% 18
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT MERKEZİ 13041007 - CLASSMATE 4. Deneme 57 372 1338 12041

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 10,03 7 3 5,87 6 3 5,26 6 3 5,13 9 7 6,29 11 8 8,12 51 30 40,70 325,970

Okul Ortalaması 16 4 14,49 9 1 8,21 8 2 7,43 9 1 8,98 14 4 12,44 15 5 13,48 70 16 65,03 407,650

KATILIMLAR

34 0 ELA YILDIZ 7-XX 15 3 14,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 4 7,67 17 2 16,33 71 9 68,00 403,958 30 34 91 352 2444
% 20

35 0 AZRA KARAHANOĞL 7-XX 17 3 16,00 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 13 4 11,67 13 7 10,67 69 18 63,00 399,200 31 35 95 377 2654
% 22

36 0 POYRAZ AKALAN 7-XX 14 6 12,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 15 3 14,00 14 6 12,00 69 19 62,67 399,030 32 36 96 378 2661
% 22

37 0 FURKAN TUNÇ 7-XX 17 3 16,00 9 1 8,67 5 5 3,33 10 0 10,00 14 5 12,33 13 7 10,67 68 21 61,00 397,321 33 37 101 391 2734
% 23

38 0 EFE TEMEL 7-XX 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 11 5 9,33 15 5 13,33 69 17 63,34 395,976 34 38 103 399 2791
% 23

39 0 ECESU DAĞLAR 7-B 14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 12 8 9,33 17 3 16,00 70 20 63,34 395,396 1 39 105 402 2815
% 23

40 0 SADIK ENDOĞAN 7-XX 16 3 15,00 7 3 6,00 8 1 7,67 8 1 7,67 13 5 11,33 13 5 11,33 65 18 59,00 390,870 35 40 110 428 3010
% 25

41 0 MİNANUR DARÇIN 7-XX 13 7 10,67 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 13 4 11,67 15 5 13,33 67 20 60,33 387,666 36 41 114 443 3131
% 26

42 0 NİL DENİZ 7-XX 15 5 13,33 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 11 4 9,67 14 6 12,00 66 19 59,67 384,049 37 42 120 462 3268
% 27

43 0 ZÜMRA ÖZÇELİK 7-XX 16 4 14,67 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 11 4 9,67 12 8 9,33 64 21 57,00 376,966 38 43 136 511 3583
% 30

44 0 KUTAY KEÇİCİ 7-XX 15 5 13,33 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 9 7,00 15 5 13,33 65 24 57,00 375,079 39 44 141 521 3669
% 30

45 0 ALP ÇAKIR 7-XX 14 6 12,00 9 1 8,67 6 4 4,67 10 0 10,00 12 8 9,33 14 6 12,00 65 25 56,67 374,604 40 45 142 528 3695
% 31

46 0 ENDAZEYNEP ŞEN 7-XX 14 4 12,67 9 1 8,67 6 3 5,00 8 1 7,67 11 3 10,00 12 5 10,33 60 17 54,34 370,982 41 46 153 554 3865
% 32

47 145 SEHERNAZ CİHANER 7-XX 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 7 13 2,67 15 5 13,33 66 24 58,01 367,134 42 47 160 571 4038
% 34

48 0 ALI 7-XX 15 5 13,33 10 0 10,00 11 2 10,33 14 6 12,00 50 13 45,66 361,242 43 48 169 600 4296
% 36

49 0 BARBAROS ÖZALP 7-XX 12 4 10,67 9 1 8,67 7 2 6,33 9 1 8,67 11 5 9,33 12 7 9,67 60 20 53,34 361,040 44 49 170 602 4306
% 36

50 0 BİLGE AKTAŞ 7-XX 13 7 10,67 7 3 6,00 7 3 6,00 9 1 8,67 15 4 13,67 9 10 5,67 60 28 50,68 360,337 45 50 171 609 4340
% 36

51 0 ÖMER ÖZCAN 7-XX 14 6 12,00 6 4 4,67 2 0 2,00 10 0 10,00 7 4 5,67 14 4 12,67 53 18 47,01 348,447 46 51 197 683 4891
% 41

52 0 BENYAMİN MOHSENİ 7-XX 15 5 13,33 9 1 8,67 7 3 6,00 9 0 9,00 10 10 6,67 7 13 2,67 57 32 46,34 332,315 47 52 222 762 5640
% 47

53 0 KEREM METİN 7-XX 11 9 8,00 6 4 4,67 6 4 4,67 6 4 4,67 13 7 10,67 10 10 6,67 52 38 39,35 328,523 48 53 226 784 5834
% 48

54 0 EMİR CAHİT ESMER 7-XX 11 7 8,67 8 1 7,67 5 0 5,00 9 1 8,67 3 3 2,00 12 6 10,00 48 18 42,01 315,997 49 54 248 843 6454
% 54

55 0 HÜSREVOĞLU 7-XX 13 7 10,67 7 3 6,00 7 3 6,00 3 6 1,00 8 7 5,67 7 13 2,67 45 39 32,01 299,871 50 55 272 921 7207
% 60

56 0 RÜZGAR ALİ KALDIRIMCI7-XX 5 15 0,00 4 4 2,67 2 6 0,00 8 2 7,33 1 11 -2,67 7 13 2,67 27 51 10,00 210,475 51 56 358 1269 11116
% 92

57 0 KEREM BAĞCI 7-C 4 16 -1,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 6 14 1,33 24 66 1,99 199,860 2 57 364 1297 11525
% 96
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT MERKEZİ 13041007 - CLASSMATE 4. Deneme 57 372 1338 12041

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 10,03 7 3 5,87 6 3 5,26 6 3 5,13 9 7 6,29 11 8 8,12 51 30 40,70 325,970

Okul Ortalaması 16 4 14,49 9 1 8,21 8 2 7,43 9 1 8,98 14 4 12,44 15 5 13,48 70 16 65,03 407,650

KATILIMLAR
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SONUÇ BELGESİ 13041007 - CLASSMATE 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ÇINAR KIRAN 911 7-A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 415,123 325,970 1 30 71 292 2015

Katılımlar: 1 57 372 1338 12041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,00 14,49 10,03

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 10,00 8,21 5,87

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,67 7,43 5,26

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,67 8,98 5,13

Matematik 20 16 2 15,33 77 15,33 12,44 6,29

Fen 20 15 5 13,33 67 13,33 13,48 8,12

Toplam: 90 73 15 68,00 76 68,00 65,03 40,70

Türkçe DBcAaADCDcbABCCBBAca

Cevap Anh. B DBDACADCDBCABCCBBAAD

Sosyal ADCCBCABAD

Cevap Anh. B ADCCBCABAD

Din Kültürü ADACBBDCdB

Cevap Anh. B ADACBBDCCB

İngilizce dADCDBADAC

Cevap Anh. B BADCDBADAC

Matematik CBBbdBCDDBCD DAA CBD

Cevap Anh. B CBBABBCDDBCDCDAAACBD

Fen BCCDABBCBaDAaBcCaADa

Cevap Anh. B BCCDABBCBDDACBBCBADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 2 1 67
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 13041007 - CLASSMATE 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECESU DAĞLAR 0 7-B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 395,396 325,970 1 39 105 402 2815

Katılımlar: 1 57 372 1338 12041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,00 14,49 10,03

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,67 8,21 5,87

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,67 7,43 5,26

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,67 8,98 5,13

Matematik 20 12 8 9,33 47 9,33 12,44 6,29

Fen 20 17 3 16,00 80 16,00 13,48 8,12

Toplam: 90 70 20 63,33 70 63,33 65,03 40,70

Türkçe ACBDdDACAcBDdBDcbBBd

Cevap Anh. A ACBDCDACADBDCBDAABBC

Sosyal DAbABACCCB

Cevap Anh. A DADABACCCB

Din Kültürü CDBBCADABd

Cevap Anh. A CDBBCADABC

İngilizce ABCADABDCa

Cevap Anh. A ABCADABDCD

Matematik cCbAcdbdDCBcDbBBABDB

Cevap Anh. A BCCAAADCDCBDDCBBABDB

Fen CBABCaBCADbaCBBADCCD

Cevap Anh. A CBABCBBCADDBCBBADCCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 3 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 13041007 - CLASSMATE 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR ERDUMAN 0 7-C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 483,141 325,970 1 3 4 19 106

Katılımlar: 2 57 372 1338 12041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 8,67 14,49 10,03

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,00 8,21 5,87

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 4,66 7,43 5,26

İngilizce 10 10 0 10,00 100 4,66 8,98 5,13

Matematik 20 20 0 20,00 100 10,00 12,44 6,29

Fen 20 18 1 17,67 88 9,50 13,48 8,12

Toplam: 90 86 3 85,00 94 43,50 65,03 40,70

Türkçe ACBDCDACADdDCBDAABBC

Cevap Anh. A ACBDCDACADBDCBDAABBC

Sosyal DAbABACCCB

Cevap Anh. A DADABACCCB

Din Kültürü CDBBCADABC

Cevap Anh. A CDBBCADABC

İngilizce ABCADABDCD

Cevap Anh. A ABCADABDCD

Matematik BCCAAADCDCBDDCBBABDB

Cevap Anh. A BCCAAADCDCBDDCBBABDB

Fen CBABCBdCADD CBBADCCD

Cevap Anh. A CBABCBBCADDBCBBADCCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 3 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 0 50
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 13041007 - CLASSMATE 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM BAĞCI 0 7-C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 199,860 325,970 2 57 364 1297 11525

Katılımlar: 2 57 372 1338 12041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 8,67 14,49 10,03

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 6,00 8,21 5,87

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 4,66 7,43 5,26

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 4,66 8,98 5,13

Matematik 20 5 15 0,00 0 10,00 12,44 6,29

Fen 20 6 14 1,33 7 9,50 13,48 8,12

Toplam: 90 24 66 2,00 2 43,50 65,03 40,70

Türkçe cdabadDbadbAcdaBcAdb

Cevap Anh. B DBDACADCDBCABCCBBAAD

Sosyal cDdaBCbBAb

Cevap Anh. B ADCCBCABAD

Din Kültürü cabadacCdB

Cevap Anh. B ADACBBDCCB

İngilizce dcabDaAbca

Cevap Anh. B BADCDBADAC

Matematik dcBcaBaacaCcdaddbCdD

Cevap Anh. B CBBABBCDDBCDCDAAACBD

Fen dCbDbBadBbaACdcbdcab

Cevap Anh. B BCCDABBCBDDACBBCBADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 2 1 1 50
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 2 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 2 1 67
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 13041007 - CLASSMATE 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE DİNÇER 1109 7-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 437,587 325,970 2 23 45 196 1177

Katılımlar: 2 57 372 1338 12041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 17,34 14,49 10,03

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 9,34 8,21 5,87

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 7,50 7,43 5,26

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,67 8,98 5,13

Matematik 20 17 2 16,33 82 16,16 12,44 6,29

Fen 20 17 3 16,00 80 14,66 13,48 8,12

Toplam: 90 75 13 70,67 79 73,67 65,03 40,70

Türkçe AbBDCDACADdDCBDAABBd

Cevap Anh. A ACBDCDACADBDCBDAABBC

Sosyal DAbABACCCB

Cevap Anh. A DADABACCCB

Din Kültürü aDBBCAbA b

Cevap Anh. A CDBBCADABC

İngilizce ABCAcABDCD

Cevap Anh. A ABCADABDCD

Matematik aCCAAA dDCBDDCBBABDB

Cevap Anh. A BCCAAADCDCBDDCBBABDB

Fen CBABCBaCADaBCBcADCCD

Cevap Anh. A CBABCBBCADDBCBBADCCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 0 50
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 2 1 67
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 13041007 - CLASSMATE 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA TUNCER 0 7-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 448,019 325,970 1 16 32 157 846

Katılımlar: 2 57 372 1338 12041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 17,34 14,49 10,03

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 9,34 8,21 5,87

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,50 7,43 5,26

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,67 8,98 5,13

Matematik 20 17 3 16,00 80 16,16 12,44 6,29

Fen 20 15 5 13,33 67 14,66 13,48 8,12

Toplam: 90 80 10 76,67 85 73,67 65,03 40,70

Türkçe ACaDCDACADBDCBDAABBC

Cevap Anh. A ACBDCDACADBDCBDAABBC

Sosyal DADABACCCB

Cevap Anh. A DADABACCCB

Din Kültürü CDBBCADABC

Cevap Anh. A CDBBCADABC

İngilizce AcCADABDCD

Cevap Anh. A ABCADABDCD

Matematik BCCAbADdDCBDDCBBABDa

Cevap Anh. A BCCAAADCDCBDDCBBABDB

Fen CBAaCddCADDBCcdADCCD

Cevap Anh. A CBABCBBCADDBCBBADCCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 2 1 67
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 13041007 - CLASSMATE 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET EMRE ALAN 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 442,564 325,970 17 19 38 179 1017

Katılımlar: 51 57 372 1338 12041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,71 14,49 10,03

SOSYAL BİLGİLER 10 9 0 9,00 90 8,21 8,21 5,87

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,49 7,43 5,26

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,17 8,98 5,13

Matematik 20 17 3 16,00 80 12,39 12,44 6,29

Fen 20 16 4 14,67 73 13,54 13,48 8,12

Toplam: 90 79 10 75,67 84 65,51 65,03 40,70

Türkçe ACBDdDACADBDCBDcABBd

Cevap Anh. A ACBDCDACADBDCBDAABBC

Sosyal DADA ACCCB

Cevap Anh. A DADABACCCB

Din Kültürü CDBBCADABC

Cevap Anh. A CDBBCADABC

İngilizce ABCADABDCD

Cevap Anh. A ABCADABDCD

Matematik cCCAbADCDCBDaCBBABDB

Cevap Anh. A BCCAAADCDCBDDCBBABDB

Fen CBABCBBdADbcCBaADCCD

Cevap Anh. A CBABCBBCADDBCBBADCCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 1 2 33
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 13041007 - CLASSMATE 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALI 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 361,242 325,970 43 48 169 600 4296

Katılımlar: 51 57 372 1338 12041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,71 14,49 10,03

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,17 8,98 5,13

Matematik 20 11 2 10,33 52 12,39 12,44 6,29

Fen 20 14 6 12,00 60 13,54 13,48 8,12

Toplam: 90 50 13 45,67 51 65,51 65,03 40,70

Türkçe ACBDCDACADBDCBacdBab

Cevap Anh. A ACBDCDACADBDCBDAABBC

İngilizce ABCADABDCD

Cevap Anh. A ABCADABDCD

Matematik B   AA  D aDaCBBAB B

Cevap Anh. A BCCAAADCDCBDDCBBABDB

Fen CBABCBBaADbBdBaADdaD

Cevap Anh. A CBABCBBCADDBCBBADCCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 0 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 0 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 0 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 1 2 33
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 13041007 - CLASSMATE 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALP ÇAKIR 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 374,604 325,970 40 45 142 528 3695

Katılımlar: 51 57 372 1338 12041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 14,71 14,49 10,03

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,21 8,21 5,87

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,49 7,43 5,26

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,17 8,98 5,13

Matematik 20 12 8 9,33 47 12,39 12,44 6,29

Fen 20 14 6 12,00 60 13,54 13,48 8,12

Toplam: 90 65 25 56,67 63 65,51 65,03 40,70

Türkçe DdDACADdDdaABbCaBAAD

Cevap Anh. B DBDACADCDBCABCCBBAAD

Sosyal ADCCBCAcAD

Cevap Anh. B ADCCBCABAD

Din Kültürü ADcCdBaCdB

Cevap Anh. B ADACBBDCCB

İngilizce BADCDBADAC

Cevap Anh. B BADCDBADAC

Matematik CcBdaaCDDBCadDAbACBa

Cevap Anh. B CBBABBCDDBCDCDAAACBD

Fen BCCDABaCcDDAdBabBADa

Cevap Anh. B BCCDABBCBDDACBBCBADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 2 1 67
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 13041007 - CLASSMATE 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSİMA Çİ * N 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 483,014 325,970 3 4 5 20 108

Katılımlar: 51 57 372 1338 12041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 14,71 14,49 10,03

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,21 8,21 5,87

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,49 7,43 5,26

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,17 8,98 5,13

Matematik 20 17 2 16,33 82 12,39 12,44 6,29

Fen 20 20 0 20,00 100 13,54 13,48 8,12

Toplam: 90 87 2 86,33 96 65,51 65,03 40,70

Türkçe DBDACADCDBCABCCBBAAD

Cevap Anh. B DBDACADCDBCABCCBBAAD

Sosyal ADCCBCABAD

Cevap Anh. B ADCCBCABAD

Din Kültürü ADACBBDCCB

Cevap Anh. B ADACBBDCCB

İngilizce BADCDBADAC

Cevap Anh. B BADCDBADAC

Matematik CcBABBCDDBCDd AAACBD

Cevap Anh. B CBBABBCDDBCDCDAAACBD

Fen BCCDABBCBDDACBBCBADC

Cevap Anh. B BCCDABBCBDDACBBCBADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 3 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 13041007 - CLASSMATE 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA KARAHANOĞL 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 399,200 325,970 31 35 95 377 2654

Katılımlar: 51 57 372 1338 12041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,71 14,49 10,03

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 8,21 8,21 5,87

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,49 7,43 5,26

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,17 8,98 5,13

Matematik 20 13 4 11,67 58 12,39 12,44 6,29

Fen 20 13 7 10,67 53 13,54 13,48 8,12

Toplam: 90 69 18 63,00 70 65,51 65,03 40,70

Türkçe ACBDdDACADBDCBbcABBC

Cevap Anh. A ACBDCDACADBDCBDAABBC

Sosyal DADdBACCbB

Cevap Anh. A DADABACCCB

Din Kültürü CDdBdADABC

Cevap Anh. A CDBBCADABC

İngilizce ABCADABDCD

Cevap Anh. A ABCADABDCD

Matematik cCCAAbDdDCBa CBBAB  

Cevap Anh. A BCCAAADCDCBDDCBBABDB

Fen CBABaadCADaBbBdADCaD

Cevap Anh. A CBABCBBCADDBCBBADCCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 2 1 67
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 2 1 67
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 13041007 - CLASSMATE 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARBAROS ÖZALP 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 361,040 325,970 44 49 170 602 4306

Katılımlar: 51 57 372 1338 12041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 4 10,67 53 14,71 14,49 10,03

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,21 8,21 5,87

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 7,49 7,43 5,26

İngilizce 10 9 1 8,67 87 9,17 8,98 5,13

Matematik 20 11 5 9,33 47 12,39 12,44 6,29

Fen 20 12 7 9,67 48 13,54 13,48 8,12

Toplam: 90 60 20 53,33 59 65,51 65,03 40,70

Türkçe A aDCDACA cDCBD A dd

Cevap Anh. A ACBDCDACADBDCBDAABBC

Sosyal DADAaACCCB

Cevap Anh. A DADABACCCB

Din Kültürü CDB CbbABC

Cevap Anh. A CDBBCADABC

İngilizce AcCADABDCD

Cevap Anh. A ABCADABDCD

Matematik c CA AcdcCBD dBBABD 

Cevap Anh. A BCCAAADCDCBDDCBBABDB

Fen CBAB BBdADaBCdcAcadD

Cevap Anh. A CBABCBBCADDBCBBADCCD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 1 2 33
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 13041007 - CLASSMATE 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BENYAMİN MOHSENİ 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 332,315 325,970 47 52 222 762 5640

Katılımlar: 51 57 372 1338 12041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,71 14,49 10,03

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,21 8,21 5,87

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,49 7,43 5,26

İngilizce 10 9 0 9,00 90 9,17 8,98 5,13

Matematik 20 10 10 6,67 33 12,39 12,44 6,29

Fen 20 7 13 2,67 13 13,54 13,48 8,12

Toplam: 90 57 32 46,33 51 65,51 65,03 40,70

Türkçe DBDAbAbbDBCABCCadAAD

Cevap Anh. B DBDACADCDBCABCCBBAAD

Sosyal ADCCBCABdD

Cevap Anh. B ADCCBCABAD

Din Kültürü ADddaBDCCB

Cevap Anh. B ADACBBDCCB

İngilizce  ADCDBADAC

Cevap Anh. B BADCDBADAC

Matematik CBBbBBCcaaCDbcAcbCdb

Cevap Anh. B CBBABBCDDBCDCDAAACBD

Fen BCbDdcB*cbDACdc*dbca

Cevap Anh. B BCCDABBCBDDACBBCBADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 2 1 67
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 0 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 1 2 33
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 13041007 - CLASSMATE 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAY GÖKÇETİN 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 458,128 325,970 7 8 17 106 554

Katılımlar: 51 57 372 1338 12041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,71 14,49 10,03

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,21 8,21 5,87

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,49 7,43 5,26

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,17 8,98 5,13

Matematik 20 17 3 16,00 80 12,39 12,44 6,29

Fen 20 17 3 16,00 80 13,54 13,48 8,12

Toplam: 90 82 8 79,33 88 65,51 65,03 40,70

Türkçe ACBDCDACADBDCBDdABBC

Cevap Anh. A ACBDCDACADBDCBDAABBC

Sosyal DADAcACCCB

Cevap Anh. A DADABACCCB

Din Kültürü CDBBCADABC

Cevap Anh. A CDBBCADABC

İngilizce ABCADABDCD

Cevap Anh. A ABCADABDCD

Matematik BCCAAAcdaCBDDCBBABDB

Cevap Anh. A BCCAAADCDCBDDCBBABDB

Fen CBABCBBdADDBCBBdDaCD

Cevap Anh. A CBABCBBCADDBCBBADCCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 2 1 67
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 13041007 - CLASSMATE 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE AKTAŞ 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 360,337 325,970 45 50 171 609 4340

Katılımlar: 51 57 372 1338 12041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 14,71 14,49 10,03

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 8,21 8,21 5,87

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,49 7,43 5,26

İngilizce 10 9 1 8,67 87 9,17 8,98 5,13

Matematik 20 15 4 13,67 68 12,39 12,44 6,29

Fen 20 9 10 5,67 28 13,54 13,48 8,12

Toplam: 90 60 28 50,67 56 65,51 65,03 40,70

Türkçe cCdabDACADcDCBDAdcBC

Cevap Anh. A ACBDCDACADBDCBDAABBC

Sosyal cAbAcACCCB

Cevap Anh. A DADABACCCB

Din Kültürü dDBBaADABa

Cevap Anh. A CDBBCADABC

İngilizce ABCADABDbD

Cevap Anh. A ABCADABDCD

Matematik cC AAADdDdBDDCBBABDa

Cevap Anh. A BCCAAADCDCBDDCBBABDB

Fen CcAadadbADcBaBd DdCD

Cevap Anh. A CBABCBBCADDBCBBADCCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 2 1 67
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 1 2 33
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 13041007 - CLASSMATE 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANER POLATCAN 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 452,797 325,970 10 11 23 132 692

Katılımlar: 51 57 372 1338 12041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,71 14,49 10,03

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,21 8,21 5,87

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,49 7,43 5,26

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,17 8,98 5,13

Matematik 20 16 3 15,00 75 12,39 12,44 6,29

Fen 20 19 1 18,67 93 13,54 13,48 8,12

Toplam: 90 81 8 78,33 87 65,51 65,03 40,70

Türkçe DBDACADdDBCABCdBBAcD

Cevap Anh. B DBDACADCDBCABCCBBAAD

Sosyal ADCCBCABAD

Cevap Anh. B ADCCBCABAD

Din Kültürü ADACBBDdCB

Cevap Anh. B ADACBBDCCB

İngilizce BADCDBADAC

Cevap Anh. B BADCDBADAC

Matematik CcBABBCDDBbDdDA ACBD

Cevap Anh. B CBBABBCDDBCDCDAAACBD

Fen BCCDABBCBDDAaBBCBADC

Cevap Anh. B BCCDABBCBDDACBBCBADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 2 1 67
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 13041007 - CLASSMATE 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR GÜNER 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 460,310 325,970 6 7 15 92 502

Katılımlar: 51 57 372 1338 12041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,71 14,49 10,03

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,21 8,21 5,87

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,49 7,43 5,26

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,17 8,98 5,13

Matematik 20 17 3 16,00 80 12,39 12,44 6,29

Fen 20 20 0 20,00 100 13,54 13,48 8,12

Toplam: 90 82 8 79,33 88 65,51 65,03 40,70

Türkçe DBDACADCDaCABCbBBAcD

Cevap Anh. B DBDACADCDBCABCCBBAAD

Sosyal bDCCBCABAD

Cevap Anh. B ADCCBCABAD

Din Kültürü ADACBBDCdB

Cevap Anh. B ADACBBDCCB

İngilizce BADCDBADAC

Cevap Anh. B BADCDBADAC

Matematik CcBABBCDDBCDdcAAACBD

Cevap Anh. B CBBABBCDDBCDCDAAACBD

Fen BCCDABBCBDDACBBCBADC

Cevap Anh. B BCCDABBCBDDACBBCBADC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 3 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 13041007 - CLASSMATE 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA UYGAÇ 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 415,544 325,970 26 29 69 290 1996

Katılımlar: 51 57 372 1338 12041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,71 14,49 10,03

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,21 8,21 5,87

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,49 7,43 5,26

İngilizce 10 9 1 8,67 87 9,17 8,98 5,13

Matematik 20 16 4 14,67 73 12,39 12,44 6,29

Fen 20 16 4 14,67 73 13,54 13,48 8,12

Toplam: 90 72 18 66,00 73 65,51 65,03 40,70

Türkçe DBcACADCbBCABCdBBAdb

Cevap Anh. B DBDACADCDBCABCCBBAAD

Sosyal ADCCBCABAb

Cevap Anh. B ADCCBCABAD

Din Kültürü AbACBBbCaB

Cevap Anh. B ADACBBDCCB

İngilizce BcDCDBADAC

Cevap Anh. B BADCDBADAC

Matematik CBBAaBCDDBCDdbAcACBD

Cevap Anh. B CBBABBCDDBCDCDAAACBD

Fen BCdDABBCBbDdCdBCBADC

Cevap Anh. B BCCDABBCBDDACBBCBADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 2 1 1 50
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 3 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 13041007 - CLASSMATE 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK EGE ACAR 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 412,272 325,970 27 31 75 309 2119

Katılımlar: 51 57 372 1338 12041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 4 12,67 63 14,71 14,49 10,03

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,21 8,21 5,87

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,49 7,43 5,26

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,17 8,98 5,13

Matematik 20 17 1 16,67 83 12,39 12,44 6,29

Fen 20 13 6 11,00 55 13,54 13,48 8,12

Toplam: 90 71 14 66,33 74 65,51 65,03 40,70

Türkçe ACaDdDACAcBDbBDAAB  

Cevap Anh. A ACBDCDACADBDCBDAABBC

Sosyal DAbABACCCB

Cevap Anh. A DADABACCCB

Din Kültürü CDBdCAbABC

Cevap Anh. A CDBBCADABC

İngilizce ABCADABDCD

Cevap Anh. A ABCADABDCD

Matematik cCCA A CDCBDDCBBABDB

Cevap Anh. A BCCAAADCDCBDDCBBABDB

Fen CB aCaBCADbcbBBAaCCD

Cevap Anh. A CBABCBBCADDBCBBADCCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 0 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 2 0 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 3 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 13041007 - CLASSMATE 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ÇİL 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 443,932 325,970 16 18 36 175 978

Katılımlar: 51 57 372 1338 12041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,71 14,49 10,03

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,21 8,21 5,87

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,49 7,43 5,26

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,17 8,98 5,13

Matematik 20 16 4 14,67 73 12,39 12,44 6,29

Fen 20 17 3 16,00 80 13,54 13,48 8,12

Toplam: 90 79 11 75,33 84 65,51 65,03 40,70

Türkçe ACaDCDACADBDCBDAABBd

Cevap Anh. A ACBDCDACADBDCBDAABBC

Sosyal DADABACCCB

Cevap Anh. A DADABACCCB

Din Kültürü CbBBdADABC

Cevap Anh. A CDBBCADABC

İngilizce ABCADABDCD

Cevap Anh. A ABCADABDCD

Matematik BCCAAAadDCBDcCBdABDB

Cevap Anh. A BCCAAADCDCBDDCBBABDB

Fen CBAaCBBCdDDBCBdADCCD

Cevap Anh. A CBABCBBCADDBCBBADCCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 2 1 67
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 13041007 - CLASSMATE 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TEMEL 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 395,976 325,970 34 38 103 399 2791

Katılımlar: 51 57 372 1338 12041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,71 14,49 10,03

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,21 8,21 5,87

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,49 7,43 5,26

İngilizce 10 9 1 8,67 87 9,17 8,98 5,13

Matematik 20 11 5 9,33 47 12,39 12,44 6,29

Fen 20 15 5 13,33 67 13,54 13,48 8,12

Toplam: 90 69 17 63,33 70 65,51 65,03 40,70

Türkçe ACBDCDACADBDCBacAcBb

Cevap Anh. A ACBDCDACADBDCBDAABBC

Sosyal DADAcACCCB

Cevap Anh. A DADABACCCB

Din Kültürü CDBBCADABd

Cevap Anh. A CDBBCADABC

İngilizce ABdADABDCD

Cevap Anh. A ABCADABDCD

Matematik cCdAAA  DC D CBdABca

Cevap Anh. A BCCAAADCDCBDDCBBABDB

Fen CBABCaBaADaBCBBADddD

Cevap Anh. A CBABCBBCADDBCBBADCCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 2 1 67
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 13041007 - CLASSMATE 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA NUR DEMİR 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 441,994 325,970 18 20 39 181 1027

Katılımlar: 51 57 372 1338 12041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,71 14,49 10,03

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,21 8,21 5,87

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,49 7,43 5,26

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,17 8,98 5,13

Matematik 20 16 3 15,00 75 12,39 12,44 6,29

Fen 20 15 4 13,67 68 13,54 13,48 8,12

Toplam: 90 78 10 74,67 83 65,51 65,03 40,70

Türkçe ACBDCDACAcBDCBDAABBC

Cevap Anh. A ACBDCDACADBDCBDAABBC

Sosyal DbDABACCCB

Cevap Anh. A DADABACCCB

Din Kültürü CDBdCADABC

Cevap Anh. A CDBBCADABC

İngilizce ABCADABDCD

Cevap Anh. A ABCADABDCD

Matematik cCCAAA dcCBDDCBBABDB

Cevap Anh. A BCCAAADCDCBDDCBBABDB

Fen CBA CaddADDBCaBADCCD

Cevap Anh. A CBABCBBCADDBCBBADCCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 2 1 67
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 13041007 - CLASSMATE 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA YILDIZ 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 403,958 325,970 30 34 91 352 2444

Katılımlar: 51 57 372 1338 12041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 3 14,00 70 14,71 14,49 10,03

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,21 8,21 5,87

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,49 7,43 5,26

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,17 8,98 5,13

Matematik 20 9 4 7,67 38 12,39 12,44 6,29

Fen 20 17 2 16,33 82 13,54 13,48 8,12

Toplam: 90 71 9 68,00 76 65,51 65,03 40,70

Türkçe ACBDCDACAD DdBDAA ad

Cevap Anh. A ACBDCDACADBDCBDAABBC

Sosyal DADABACCCB

Cevap Anh. A DADABACCCB

Din Kültürü CDBBCADABC

Cevap Anh. A CDBBCADABC

İngilizce ABCADABDCD

Cevap Anh. A ABCADABDCD

Matematik c CAA   DCBa Cc AB a

Cevap Anh. A BCCAAADCDCBDDCBBABDB

Fen CBABCB CADaBaBBADCCD

Cevap Anh. A CBABCBBCADDBCBBADCCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 1 1 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 0 50
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 3 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 13041007 - CLASSMATE 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR CAHİT ESMER 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 315,997 325,970 49 54 248 843 6454

Katılımlar: 51 57 372 1338 12041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 7 8,67 43 14,71 14,49 10,03

SOSYAL BİLGİLER 10 8 1 7,67 77 8,21 8,21 5,87

Din K.ve A.B. 10 5 0 5,00 50 7,49 7,43 5,26

İngilizce 10 9 1 8,67 87 9,17 8,98 5,13

Matematik 20 3 3 2,00 10 12,39 12,44 6,29

Fen 20 12 6 10,00 50 13,54 13,48 8,12

Toplam: 90 48 18 42,00 47 65,51 65,03 40,70

Türkçe DcDbCADdDaCABCbc Ad 

Cevap Anh. B DBDACADCDBCABCCBBAAD

Sosyal ADCCBCABd 

Cevap Anh. B ADCCBCABAD

Din Kültürü     BBD CB

Cevap Anh. B ADACBBDCCB

İngilizce BADCDBADAa

Cevap Anh. B BADCDBADAC

Matematik   B        Dac   dB 

Cevap Anh. B CBBABBCDDBCDCDAAACBD

Fen BC DdcBCBDDAb aCBAaa

Cevap Anh. B BCCDABBCBDDACBBCBADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 2 1 67
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 0 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 0 3 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 13041007 - CLASSMATE 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENDAZEYNEP ŞEN 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 370,982 325,970 41 46 153 554 3865

Katılımlar: 51 57 372 1338 12041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 4 12,67 63 14,71 14,49 10,03

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,21 8,21 5,87

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 7,49 7,43 5,26

İngilizce 10 8 1 7,67 77 9,17 8,98 5,13

Matematik 20 11 3 10,00 50 12,39 12,44 6,29

Fen 20 12 5 10,33 52 13,54 13,48 8,12

Toplam: 90 60 17 54,33 60 65,51 65,03 40,70

Türkçe DcDACADCDBbABCda A D

Cevap Anh. B DBDACADCDBCABCCBBAAD

Sosyal ADCdBCABAD

Cevap Anh. B ADCCBCABAD

Din Kültürü dbAaBBDCC 

Cevap Anh. B ADACBBDCCB

İngilizce dAD DBADAC

Cevap Anh. B BADCDBADAC

Matematik  cB  BCDD  Dd AAACaD

Cevap Anh. B CBBABBCDDBCDCDAAACBD

Fen Ba DdBBC bDA daCBADC

Cevap Anh. B BCCDABBCBDDACBBCBADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 0 50
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 2 0 67
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 0 50
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 13041007 - CLASSMATE 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN YAPRAKGÜL 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 438,912 325,970 20 22 42 190 1137

Katılımlar: 51 57 372 1338 12041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,71 14,49 10,03

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,21 8,21 5,87

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,49 7,43 5,26

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,17 8,98 5,13

Matematik 20 16 4 14,67 73 12,39 12,44 6,29

Fen 20 18 2 17,33 87 13,54 13,48 8,12

Toplam: 90 77 13 72,67 81 65,51 65,03 40,70

Türkçe DBbACADCDBbABCCBBAcD

Cevap Anh. B DBDACADCDBCABCCBBAAD

Sosyal ADCCBCAcAD

Cevap Anh. B ADCCBCABAD

Din Kültürü ADcdBBDdCB

Cevap Anh. B ADACBBDCCB

İngilizce BADCDBADAC

Cevap Anh. B BADCDBADAC

Matematik CcBAdBCDDBCcCbAAACBD

Cevap Anh. B CBBABBCDDBCDCDAAACBD

Fen BCCDABdCBDDACBBCaADC

Cevap Anh. B BCCDABBCBDDACBBCBADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 3 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 13041007 - CLASSMATE 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN KAYA 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 439,946 325,970 19 21 40 187 1098

Katılımlar: 51 57 372 1338 12041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,71 14,49 10,03

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 8,21 8,21 5,87

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,49 7,43 5,26

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,17 8,98 5,13

Matematik 20 16 3 15,00 75 12,39 12,44 6,29

Fen 20 18 2 17,33 87 13,54 13,48 8,12

Toplam: 90 78 11 74,33 83 65,51 65,03 40,70

Türkçe DBcACADCDabABCCBBAcD

Cevap Anh. B DBDACADCDBCABCCBBAAD

Sosyal ADCCBCAaAb

Cevap Anh. B ADCCBCABAD

Din Kültürü ADACBBDCCB

Cevap Anh. B ADACBBDCCB

İngilizce BADCDBADAC

Cevap Anh. B BADCDBADAC

Matematik CcBABBC DBCDbDAAACaD

Cevap Anh. B CBBABBCDDBCDCDAAACBD

Fen BCCDABBCBDDACdBCaADC

Cevap Anh. B BCCDABBCBDDACBBCBADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 3 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 13041007 - CLASSMATE 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN TUNÇ 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 397,321 325,970 33 37 101 391 2734

Katılımlar: 51 57 372 1338 12041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,71 14,49 10,03

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,21 8,21 5,87

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 7,49 7,43 5,26

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,17 8,98 5,13

Matematik 20 14 5 12,33 62 12,39 12,44 6,29

Fen 20 13 7 10,67 53 13,54 13,48 8,12

Toplam: 90 68 21 61,00 68 65,51 65,03 40,70

Türkçe AbBDCDAbADBDCBDAABBa

Cevap Anh. A ACBDCDACADBDCBDAABBC

Sosyal DADAcACCCB

Cevap Anh. A DADABACCCB

Din Kültürü bcBBdbbABC

Cevap Anh. A CDBBCADABC

İngilizce ABCADABDCD

Cevap Anh. A ABCADABDCD

Matematik cCdAAA CDCBDDCcBdBDc

Cevap Anh. A BCCAAADCDCBDDCBBABDB

Fen CdABCaBCADbBaBBdDdaD

Cevap Anh. A CBABCBBCADDBCBBADCCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 3 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 13041007 - CLASSMATE 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSREVOĞLU 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 299,871 325,970 50 55 272 921 7207

Katılımlar: 51 57 372 1338 12041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 14,71 14,49 10,03

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 8,21 8,21 5,87

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,49 7,43 5,26

İngilizce 10 3 6 1,00 10 9,17 8,98 5,13

Matematik 20 8 7 5,67 28 12,39 12,44 6,29

Fen 20 7 13 2,67 13 13,54 13,48 8,12

Toplam: 90 45 39 32,00 36 65,51 65,03 40,70

Türkçe AbBDdDACADBDCdbcdBBd

Cevap Anh. A ACBDCDACADBDCBDAABBC

Sosyal DADAdAbCaB

Cevap Anh. A DADABACCCB

Din Kültürü bDBBdADABd

Cevap Anh. A CDBBCADABC

İngilizce Ac bDAcbdb

Cevap Anh. A ABCADABDCD

Matematik cCbAcA  DbaDcC BdB  

Cevap Anh. A BCCAAADCDCBDDCBBABDB

Fen CBABaacbdDbddBcAcbac

Cevap Anh. A CBABCBBCADDBCBBADCCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 2 1 1 50
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 0 3 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 13041007 - CLASSMATE 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ÖZER 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 411,908 325,970 28 32 76 311 2136

Katılımlar: 51 57 372 1338 12041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 2 15,33 77 14,71 14,49 10,03

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,21 8,21 5,87

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,49 7,43 5,26

İngilizce 10 9 1 8,67 87 9,17 8,98 5,13

Matematik 20 13 3 12,00 60 12,39 12,44 6,29

Fen 20 14 5 12,33 62 13,54 13,48 8,12

Toplam: 90 72 11 68,33 76 65,51 65,03 40,70

Türkçe DBDACADdDa ABCCBBA D

Cevap Anh. B DBDACADCDBCABCCBBAAD

Sosyal ADCCBCABAD

Cevap Anh. B ADCCBCABAD

Din Kültürü ADACBBDCCB

Cevap Anh. B ADACBBDCCB

İngilizce dADCDBADAC

Cevap Anh. B BADCDBADAC

Matematik CcBbBBC DBCD cA A BD

Cevap Anh. B CBBABBCDDBCDCDAAACBD

Fen aCCDcdBCcaDAC BCBADC

Cevap Anh. B BCCDABBCBDDACBBCBADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 2 0 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 0 50
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 2 1 67
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 13041007 - CLASSMATE 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM METİN 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 328,523 325,970 48 53 226 784 5834

Katılımlar: 51 57 372 1338 12041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 14,71 14,49 10,03

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 8,21 8,21 5,87

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,49 7,43 5,26

İngilizce 10 6 4 4,67 47 9,17 8,98 5,13

Matematik 20 13 7 10,67 53 12,39 12,44 6,29

Fen 20 10 10 6,67 33 13,54 13,48 8,12

Toplam: 90 52 38 39,33 44 65,51 65,03 40,70

Türkçe DcbdCbDdDabABCCacAAD

Cevap Anh. B DBDACADCDBCABCCBBAAD

Sosyal AbCaBdAdAD

Cevap Anh. B ADCCBCABAD

Din Kültürü bcACBBDdCc

Cevap Anh. B ADACBBDCCB

İngilizce BcaCDBADca

Cevap Anh. B BADCDBADAC

Matematik CcBAdcbDDBCDCbAdACBc

Cevap Anh. B CBBABBCDDBCDCDAAACBD

Fen BCCbdcBacbDAdBcCBAaa

Cevap Anh. B BCCDABBCBDDACBBCBADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 2 1 67
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 2 1 1 50
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 0 3 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 13041007 - CLASSMATE 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KERİM TOPSAKAL 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 428,928 325,970 23 26 54 232 1474

Katılımlar: 51 57 372 1338 12041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 14,71 14,49 10,03

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,21 8,21 5,87

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,49 7,43 5,26

İngilizce 10 9 1 8,67 87 9,17 8,98 5,13

Matematik 20 15 3 14,00 70 12,39 12,44 6,29

Fen 20 18 2 17,33 87 13,54 13,48 8,12

Toplam: 90 75 12 71,00 79 65,51 65,03 40,70

Türkçe AbaDCDACADB CBDcABBb

Cevap Anh. A ACBDCDACADBDCBDAABBC

Sosyal DADABACCCB

Cevap Anh. A DADABACCCB

Din Kültürü dDBBCAbABC

Cevap Anh. A CDBBCADABC

İngilizce AaCADABDCD

Cevap Anh. A ABCADABDCD

Matematik c CAAAcdDCBD CBBABDB

Cevap Anh. A BCCAAADCDCBDDCBBABDB

Fen CaABCBBCADDBCBBADdCD

Cevap Anh. A CBABCBBCADDBCBBADCCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 0 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 3 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 13041007 - CLASSMATE 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KUTAY KEÇİCİ 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 375,079 325,970 39 44 141 521 3669

Katılımlar: 51 57 372 1338 12041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,71 14,49 10,03

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 8,21 8,21 5,87

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,49 7,43 5,26

İngilizce 10 9 1 8,67 87 9,17 8,98 5,13

Matematik 20 10 9 7,00 35 12,39 12,44 6,29

Fen 20 15 5 13,33 67 13,54 13,48 8,12

Toplam: 90 65 24 57,00 63 65,51 65,03 40,70

Türkçe ACBDCDACADcDCBDAdcad

Cevap Anh. A ACBDCDACADBDCBDAABBC

Sosyal acDABACdCB

Cevap Anh. A DADABACCCB

Din Kültürü bDBBCADABC

Cevap Anh. A CDBBCADABC

İngilizce bBCADABDCD

Cevap Anh. A ABCADABDCD

Matematik cbbAdAcCDCBDcddB BDc

Cevap Anh. A BCCAAADCDCBDDCBBABDB

Fen CBABCadCbDDBCaBADbCD

Cevap Anh. A CBABCBBCADDBCBBADCCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 2 1 67
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 2 1 1 50
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 3 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 13041007 - CLASSMATE 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
LİVA BIYIKLI 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 457,055 325,970 8 9 18 110 583

Katılımlar: 51 57 372 1338 12041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,71 14,49 10,03

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,21 8,21 5,87

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,49 7,43 5,26

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,17 8,98 5,13

Matematik 20 16 2 15,33 77 12,39 12,44 6,29

Fen 20 18 2 17,33 87 13,54 13,48 8,12

Toplam: 90 82 6 80,00 89 65,51 65,03 40,70

Türkçe AaBDCDACADBDCBDAABBd

Cevap Anh. A ACBDCDACADBDCBDAABBC

Sosyal DADABACCCB

Cevap Anh. A DADABACCCB

Din Kültürü CDBBCADABC

Cevap Anh. A CDBBCADABC

İngilizce ABCADABDCD

Cevap Anh. A ABCADABDCD

Matematik cCCAAA CDCBD CBBABDc

Cevap Anh. A BCCAAADCDCBDDCBBABDB

Fen CBABCBBdADDcCBBADCCD

Cevap Anh. A CBABCBBCADDBCBBADCCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 2 1 67
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 13041007 - CLASSMATE 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS BAĞCI 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 450,518 325,970 11 12 26 145 768

Katılımlar: 51 57 372 1338 12041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,71 14,49 10,03

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,21 8,21 5,87

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,49 7,43 5,26

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,17 8,98 5,13

Matematik 20 18 2 17,33 87 12,39 12,44 6,29

Fen 20 18 2 17,33 87 13,54 13,48 8,12

Toplam: 90 80 10 76,67 85 65,51 65,03 40,70

Türkçe DcDACADCDaCABCdBBAcD

Cevap Anh. B DBDACADCDBCABCCBBAAD

Sosyal ADCCBCABAD

Cevap Anh. B ADCCBCABAD

Din Kültürü AbACBdDCCB

Cevap Anh. B ADACBBDCCB

İngilizce BADCDBADAC

Cevap Anh. B BADCDBADAC

Matematik CBBAdBCDDBCDdDAAACBD

Cevap Anh. B CBBABBCDDBCDCDAAACBD

Fen BCdDABBCBDDACBaCBADC

Cevap Anh. B BCCDABBCBDDACBBCBADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 3 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 13041007 - CLASSMATE 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ANIL ÖREN 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 484,150 325,970 2 2 3 17 88

Katılımlar: 51 57 372 1338 12041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,71 14,49 10,03

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,21 8,21 5,87

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,49 7,43 5,26

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,17 8,98 5,13

Matematik 20 20 0 20,00 100 12,39 12,44 6,29

Fen 20 18 2 17,33 87 13,54 13,48 8,12

Toplam: 90 87 3 86,00 96 65,51 65,03 40,70

Türkçe ACBDCDACADBDCBDAABBd

Cevap Anh. A ACBDCDACADBDCBDAABBC

Sosyal DADABACCCB

Cevap Anh. A DADABACCCB

Din Kültürü CDBBCADABC

Cevap Anh. A CDBBCADABC

İngilizce ABCADABDCD

Cevap Anh. A ABCADABDCD

Matematik BCCAAADCDCBDDCBBABDB

Cevap Anh. A BCCAAADCDCBDDCBBABDB

Fen CBABCBBadDDBCBBADCCD

Cevap Anh. A CBABCBBCADDBCBBADCCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 2 1 67
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 13041007 - CLASSMATE 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİHRİNAZ SELÇUK 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 444,723 325,970 15 17 35 173 946

Katılımlar: 51 57 372 1338 12041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,71 14,49 10,03

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 8,21 8,21 5,87

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,49 7,43 5,26

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,17 8,98 5,13

Matematik 20 15 4 13,67 68 12,39 12,44 6,29

Fen 20 18 2 17,33 87 13,54 13,48 8,12

Toplam: 90 79 10 75,67 84 65,51 65,03 40,70

Türkçe ACBDdDACADBDCBDAABBd

Cevap Anh. A ACBDCDACADBDCBDAABBC

Sosyal DADAddCCCB

Cevap Anh. A DADABACCCB

Din Kültürü CDBBCADABC

Cevap Anh. A CDBBCADABC

İngilizce ABCADABDCD

Cevap Anh. A ABCADABDCD

Matematik cCCdAA dDCBDDCBBABDa

Cevap Anh. A BCCAAADCDCBDDCBBABDB

Fen CBAaCaBCADDBCBBADCCD

Cevap Anh. A CBABCBBCADDBCBBADCCD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 3 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 13041007 - CLASSMATE 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİNA ZALOĞLU 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 450,492 325,970 12 13 27 146 770

Katılımlar: 51 57 372 1338 12041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,71 14,49 10,03

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,21 8,21 5,87

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,49 7,43 5,26

İngilizce 10 9 1 8,67 87 9,17 8,98 5,13

Matematik 20 17 3 16,00 80 12,39 12,44 6,29

Fen 20 17 3 16,00 80 13,54 13,48 8,12

Toplam: 90 80 10 76,67 85 65,51 65,03 40,70

Türkçe DBDACADCDBCABCCBBAcb

Cevap Anh. B DBDACADCDBCABCCBBAAD

Sosyal ADCCBCABAD

Cevap Anh. B ADCCBCABAD

Din Kültürü ADACBaDCCB

Cevap Anh. B ADACBBDCCB

İngilizce cADCDBADAC

Cevap Anh. B BADCDBADAC

Matematik CcBABBCaDBCDCDAAbCBD

Cevap Anh. B CBBABBCDDBCDCDAAACBD

Fen BCCDABBCBaDACBaCaADC

Cevap Anh. B BCCDABBCBDDACBBCBADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 3 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 13041007 - CLASSMATE 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİNANUR DARÇIN 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 387,666 325,970 36 41 114 443 3131

Katılımlar: 51 57 372 1338 12041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 14,71 14,49 10,03

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 8,21 8,21 5,87

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,49 7,43 5,26

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,17 8,98 5,13

Matematik 20 13 4 11,67 58 12,39 12,44 6,29

Fen 20 15 5 13,33 67 13,54 13,48 8,12

Toplam: 90 67 20 60,33 67 65,51 65,03 40,70

Türkçe DBcACAbbDBbABdCBBdcD

Cevap Anh. B DBDACADCDBCABCCBBAAD

Sosyal ADCCBbAaAD

Cevap Anh. B ADCCBCABAD

Din Kültürü ADACBBDbdB

Cevap Anh. B ADACBBDCCB

İngilizce BADCDBADAC

Cevap Anh. B BADCDBADAC

Matematik CBBAdBCDaBCDdDAbA   

Cevap Anh. B CBBABBCDDBCDCDAAACBD

Fen BCCDdBBCBaDAaBBaBADa

Cevap Anh. B BCCDABBCBDDACBBCBADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 2 1 67
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 13041007 - CLASSMATE 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED HACIHASANO 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 416,828 325,970 25 28 66 282 1945

Katılımlar: 51 57 372 1338 12041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,71 14,49 10,03

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,21 8,21 5,87

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,49 7,43 5,26

İngilizce 10 9 1 8,67 87 9,17 8,98 5,13

Matematik 20 16 2 15,33 77 12,39 12,44 6,29

Fen 20 14 5 12,33 62 13,54 13,48 8,12

Toplam: 90 73 14 68,33 76 65,51 65,03 40,70

Türkçe ACaDdDACAccDCBDAABBd

Cevap Anh. A ACBDCDACADBDCBDAABBC

Sosyal DADAaACCCB

Cevap Anh. A DADABACCCB

Din Kültürü CDBBCADABC

Cevap Anh. A CDBBCADABC

İngilizce ABaADABDCD

Cevap Anh. A ABCADABDCD

Matematik cCCAAA aD BDDCBBABDB

Cevap Anh. A BCCAAADCDCBDDCBBABDB

Fen CBAaC dCADaBCBcADCaD

Cevap Anh. A CBABCBBCADDBCBBADCCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 2 1 67
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 13041007 - CLASSMATE 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ SELVİTOPU 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 478,528 325,970 4 5 8 31 159

Katılımlar: 51 57 372 1338 12041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,71 14,49 10,03

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,21 8,21 5,87

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,49 7,43 5,26

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,17 8,98 5,13

Matematik 20 18 1 17,67 88 12,39 12,44 6,29

Fen 20 19 1 18,67 93 13,54 13,48 8,12

Toplam: 90 86 3 85,00 94 65,51 65,03 40,70

Türkçe DBDACADCDBCABCdBBAAD

Cevap Anh. B DBDACADCDBCABCCBBAAD

Sosyal ADCCBCABAD

Cevap Anh. B ADCCBCABAD

Din Kültürü ADACBBDCCB

Cevap Anh. B ADACBBDCCB

İngilizce BADCDBADAC

Cevap Anh. B BADCDBADAC

Matematik CBBABBCDDBCDd AAACBD

Cevap Anh. B CBBABBCDDBCDCDAAACBD

Fen BCCDABBCBaDACBBCBADC

Cevap Anh. B BCCDABBCBDDACBBCBADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 3 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 13041007 - CLASSMATE 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİL DENİZ 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 384,049 325,970 37 42 120 462 3268

Katılımlar: 51 57 372 1338 12041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,71 14,49 10,03

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,21 8,21 5,87

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,49 7,43 5,26

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,17 8,98 5,13

Matematik 20 11 4 9,67 48 12,39 12,44 6,29

Fen 20 14 6 12,00 60 13,54 13,48 8,12

Toplam: 90 66 19 59,67 66 65,51 65,03 40,70

Türkçe DBDACADdDBCABCdBBdcb

Cevap Anh. B DBDACADCDBCABCCBBAAD

Sosyal ADCaBCABAD

Cevap Anh. B ADCCBCABAD

Din Kültürü AbACBBDadB

Cevap Anh. B ADACBBDCCB

İngilizce BADCDBADAC

Cevap Anh. B BADCDBADAC

Matematik  cBAdBCDDBC d AbA B 

Cevap Anh. B CBBABBCDDBCDCDAAACBD

Fen BCCDABBCcaDAddaCcADC

Cevap Anh. B BCCDABBCBDDACBBCBADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 2 1 67
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 13041007 - CLASSMATE 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÖZCAN 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 348,447 325,970 46 51 197 683 4891

Katılımlar: 51 57 372 1338 12041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 14,71 14,49 10,03

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 8,21 8,21 5,87

Din K.ve A.B. 10 2 0 2,00 20 7,49 7,43 5,26

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,17 8,98 5,13

Matematik 20 7 4 5,67 28 12,39 12,44 6,29

Fen 20 14 4 12,67 63 13,54 13,48 8,12

Toplam: 90 53 18 47,00 52 65,51 65,03 40,70

Türkçe AaBDdDACADdDCBadABBb

Cevap Anh. A ACBDCDACADBDCBDAABBC

Sosyal DADdcACbdB

Cevap Anh. A DADABACCCB

Din Kültürü CD        

Cevap Anh. A CDBBCADABC

İngilizce ABCADABDCD

Cevap Anh. A ABCADABDCD

Matematik BC A A  aCac dB  B  

Cevap Anh. A BCCAAADCDCBDDCBBABDB

Fen CBABaBdCAD BCBBd CaD

Cevap Anh. A CBABCBBCADDBCBBADCCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 2 1 67
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 0 50
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 0 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 3 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 0 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 13041007 - CLASSMATE 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖYKÜ YILDIZ 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 430,589 325,970 22 25 52 224 1416

Katılımlar: 51 57 372 1338 12041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,71 14,49 10,03

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,21 8,21 5,87

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,49 7,43 5,26

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,17 8,98 5,13

Matematik 20 15 3 14,00 70 12,39 12,44 6,29

Fen 20 15 5 13,33 67 13,54 13,48 8,12

Toplam: 90 76 12 72,00 80 65,51 65,03 40,70

Türkçe DBDACADCDBCABCdBBAdD

Cevap Anh. B DBDACADCDBCABCCBBAAD

Sosyal ADCCBCAcAD

Cevap Anh. B ADCCBCABAD

Din Kültürü ADACBdDCCB

Cevap Anh. B ADACBBDCCB

İngilizce BADCDBADAC

Cevap Anh. B BADCDBADAC

Matematik CcBABBC DBCDabA ACBD

Cevap Anh. B CBBABBCDDBCDCDAAACBD

Fen BCbDAdBCaDDAaBcCBADC

Cevap Anh. B BCCDABBCBDDACBBCBADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 1 2 33
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 13041007 - CLASSMATE 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ AKALAN 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 399,030 325,970 32 36 96 378 2661

Katılımlar: 51 57 372 1338 12041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 14,71 14,49 10,03

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,21 8,21 5,87

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,49 7,43 5,26

İngilizce 10 9 1 8,67 87 9,17 8,98 5,13

Matematik 20 15 3 14,00 70 12,39 12,44 6,29

Fen 20 14 6 12,00 60 13,54 13,48 8,12

Toplam: 90 69 19 62,67 70 65,51 65,03 40,70

Türkçe DccACADCDBbABCbBBbdD

Cevap Anh. B DBDACADCDBCABCCBBAAD

Sosyal ADCCBdABAD

Cevap Anh. B ADCCBCABAD

Din Kültürü dDACBBDbCB

Cevap Anh. B ADACBBDCCB

İngilizce aADCDBADAC

Cevap Anh. B BADCDBADAC

Matematik CBBABdb DBCDd AAACBD

Cevap Anh. B CBBABBCDDBCDCDAAACBD

Fen BCCDcaBCcaDACBaCBADa

Cevap Anh. B BCCDABBCBDDACBBCBADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 2 1 67
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 13041007 - CLASSMATE 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜZGAR ALİ KALDIRIMCI 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 210,475 325,970 51 56 358 1269 11116

Katılımlar: 51 57 372 1338 12041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 14,71 14,49 10,03

SOSYAL BİLGİLER 10 4 4 2,67 27 8,21 8,21 5,87

Din K.ve A.B. 10 2 6 0,00 0 7,49 7,43 5,26

İngilizce 10 8 2 7,33 73 9,17 8,98 5,13

Matematik 20 1 11 -2,67 -13 12,39 12,44 6,29

Fen 20 7 13 2,67 13 13,54 13,48 8,12

Toplam: 90 27 51 10,00 11 65,51 65,03 40,70

Türkçe AbaDacddbadbCBbAdaca

Cevap Anh. A ACBDCDACADBDCBDAABBC

Sosyal bADAcd  Ca

Cevap Anh. A DADABACCCB

Din Kültürü CaddCbcc  

Cevap Anh. A CDBBCADABC

İngilizce AcCADABDaD

Cevap Anh. A ABCADABDCD

Matematik a d A c bd  abcd  bd

Cevap Anh. A BCCAAADCDCBDDCBBABDB

Fen CBbaacBCdaaBbdcADbab

Cevap Anh. A CBABCBBCADDBCBBADCCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 1 2 33
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 0 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0

Fen

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 1 2 33
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 13041007 - CLASSMATE 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SADIK ENDOĞAN 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 390,870 325,970 35 40 110 428 3010

Katılımlar: 51 57 372 1338 12041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 14,71 14,49 10,03

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 8,21 8,21 5,87

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 7,49 7,43 5,26

İngilizce 10 8 1 7,67 77 9,17 8,98 5,13

Matematik 20 13 5 11,33 57 12,39 12,44 6,29

Fen 20 13 5 11,33 57 13,54 13,48 8,12

Toplam: 90 65 18 59,00 66 65,51 65,03 40,70

Türkçe DBDAbADdD CABCCBBAcD

Cevap Anh. B DBDACADCDBCABCCBBAAD

Sosyal bDCCBdAcAD

Cevap Anh. B ADCCBCABAD

Din Kültürü ADACBBDCd 

Cevap Anh. B ADACBBDCCB

İngilizce  AcCDBADAC

Cevap Anh. B BADCDBADAC

Matematik CBBABcCDaBCDd d ACBb

Cevap Anh. B CBBABBCDDBCDCDAAACBD

Fen BCd AdBb DDAbBaCBADC

Cevap Anh. B BCCDABBCBDDACBBCBADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 0 50
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 0 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0

Matematik

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 0 50
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 1 2 33
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 0 50
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 13041007 - CLASSMATE 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEHERNAZ CİHANER 145 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 367,134 325,970 42 47 160 571 4038

Katılımlar: 51 57 372 1338 12041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,71 14,49 10,03

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,21 8,21 5,87

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,49 7,43 5,26

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,17 8,98 5,13

Matematik 20 7 13 2,67 13 12,39 12,44 6,29

Fen 20 15 5 13,33 67 13,54 13,48 8,12

Toplam: 90 66 24 58,00 64 65,51 65,03 40,70

Türkçe DccACADdDBCABbCBBAAD

Cevap Anh. B DBDACADCDBCABCCBBAAD

Sosyal ADCCBCAaAD

Cevap Anh. B ADCCBCABAD

Din Kültürü ADcCBBDCCB

Cevap Anh. B ADACBBDCCB

İngilizce BADCDBADAC

Cevap Anh. B BADCDBADAC

Matematik CaBbBBCcaBbbabbcbdBc

Cevap Anh. B CBBABBCDDBCDCDAAACBD

Fen dCCDAcBbBaDACBBCBcDC

Cevap Anh. B BCCDABBCBDDACBBCBADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 2 1 67
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 13041007 - CLASSMATE 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞULE KARGACI 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 448,171 325,970 14 15 31 155 839

Katılımlar: 51 57 372 1338 12041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 14,71 14,49 10,03

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,21 8,21 5,87

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,49 7,43 5,26

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,17 8,98 5,13

Matematik 20 17 1 16,67 83 12,39 12,44 6,29

Fen 20 18 2 17,33 87 13,54 13,48 8,12

Toplam: 90 80 7 77,67 86 65,51 65,03 40,70

Türkçe AbBDC ACADBDCaaAABBb

Cevap Anh. A ACBDCDACADBDCBDAABBC

Sosyal DADABACCCB

Cevap Anh. A DADABACCCB

Din Kültürü CDBBCADABC

Cevap Anh. A CDBBCADABC

İngilizce ABCADABDCD

Cevap Anh. A ABCADABDCD

Matematik cCCAAA CDCB DCBBABDB

Cevap Anh. A BCCAAADCDCBDDCBBABDB

Fen CBABCcBCADaBCBBADCCD

Cevap Anh. A CBABCBBCADDBCBBADCCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 3 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 13041007 - CLASSMATE 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TOPRAK EKİ N KAPAR 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 425,810 325,970 24 27 58 244 1588

Katılımlar: 51 57 372 1338 12041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,71 14,49 10,03

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,21 8,21 5,87

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,49 7,43 5,26

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,17 8,98 5,13

Matematik 20 13 7 10,67 53 12,39 12,44 6,29

Fen 20 16 4 14,67 73 13,54 13,48 8,12

Toplam: 90 76 14 71,33 79 65,51 65,03 40,70

Türkçe ACBDCDACADBDCBDcABBC

Cevap Anh. A ACBDCDACADBDCBDAABBC

Sosyal DAbABACCCB

Cevap Anh. A DADABACCCB

Din Kültürü CDBBCADAaC

Cevap Anh. A CDBBCADABC

İngilizce ABCADABDCD

Cevap Anh. A ABCADABDCD

Matematik cCbdAAbCDCaDDCBBbBDc

Cevap Anh. A BCCAAADCDCBDDCBBABDB

Fen CBABCaBbADaBaBBADCCD

Cevap Anh. A CBABCBBCADDBCBBADCCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 2 1 67
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 13041007 - CLASSMATE 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMAY KILINÇ 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 431,922 325,970 21 24 50 218 1369

Katılımlar: 51 57 372 1338 12041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,71 14,49 10,03

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,21 8,21 5,87

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,49 7,43 5,26

İngilizce 10 8 2 7,33 73 9,17 8,98 5,13

Matematik 20 14 5 12,33 62 12,39 12,44 6,29

Fen 20 18 2 17,33 87 13,54 13,48 8,12

Toplam: 90 75 14 70,33 78 65,51 65,03 40,70

Türkçe DccACADCDBCABCCBBAAD

Cevap Anh. B DBDACADCDBCABCCBBAAD

Sosyal ADCCBCAaAD

Cevap Anh. B ADCCBCABAD

Din Kültürü ADdCBBDCdB

Cevap Anh. B ADACBBDCCB

İngilizce BADCDcADAa

Cevap Anh. B BADCDBADAC

Matematik CBBcBBCaDBCDCbAAA cb

Cevap Anh. B CBBABBCDDBCDCDAAACBD

Fen BCCDbBBCBDDACBBCaADC

Cevap Anh. B BCCDABBCBDDACBBCBADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 0 2 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 3 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 13041007 - CLASSMATE 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
UTKU BORAN ALMAZ 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 453,557 325,970 9 10 22 129 670

Katılımlar: 51 57 372 1338 12041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,71 14,49 10,03

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,21 8,21 5,87

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,49 7,43 5,26

İngilizce 10 9 0 9,00 90 9,17 8,98 5,13

Matematik 20 16 2 15,33 77 12,39 12,44 6,29

Fen 20 19 1 18,67 93 13,54 13,48 8,12

Toplam: 90 79 8 76,33 85 65,51 65,03 40,70

Türkçe DBDACADCDabABCCBBAAD

Cevap Anh. B DBDACADCDBCABCCBBAAD

Sosyal ADCCBCAaAD

Cevap Anh. B ADCCBCABAD

Din Kültürü ADACBBDbaB

Cevap Anh. B ADACBBDCCB

İngilizce  ADCDBADAC

Cevap Anh. B BADCDBADAC

Matematik CcBABBC DBCD DAAACaD

Cevap Anh. B CBBABBCDDBCDCDAAACBD

Fen BCCDABBCBDDACBBCBADa

Cevap Anh. B BCCDABBCBDDACBBCBADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 0 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 3 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 13041007 - CLASSMATE 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞI Z KAR 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 449,498 325,970 13 14 30 151 800

Katılımlar: 51 57 372 1338 12041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 1 17,67 88 14,71 14,49 10,03

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,21 8,21 5,87

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,49 7,43 5,26

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,17 8,98 5,13

Matematik 20 17 1 16,67 83 12,39 12,44 6,29

Fen 20 16 4 14,67 73 13,54 13,48 8,12

Toplam: 90 79 8 76,33 85 65,51 65,03 40,70

Türkçe DB ACADaDBCABCCBBAAD

Cevap Anh. B DBDACADCDBCABCCBBAAD

Sosyal ADCCBCAaAD

Cevap Anh. B ADCCBCABAD

Din Kültürü ADACcBDCCB

Cevap Anh. B ADACBBDCCB

İngilizce BADCDBADAC

Cevap Anh. B BADCDBADAC

Matematik CcBABBCDDBCD  AAACBD

Cevap Anh. B CBBABBCDDBCDCDAAACBD

Fen BCCDABBaBDDACdaCBADa

Cevap Anh. B BCCDABBCBDDACBBCBADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 3 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 13041007 - CLASSMATE 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR TAYFUR 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 461,423 325,970 5 6 14 86 467

Katılımlar: 51 57 372 1338 12041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,71 14,49 10,03

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,21 8,21 5,87

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,49 7,43 5,26

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,17 8,98 5,13

Matematik 20 18 2 17,33 87 12,39 12,44 6,29

Fen 20 16 4 14,67 73 13,54 13,48 8,12

Toplam: 90 83 7 80,67 90 65,51 65,03 40,70

Türkçe DBDACADCDBCABCdBBAAD

Cevap Anh. B DBDACADCDBCABCCBBAAD

Sosyal ADCCBCABAD

Cevap Anh. B ADCCBCABAD

Din Kültürü ADACBBDCCB

Cevap Anh. B ADACBBDCCB

İngilizce BADCDBADAC

Cevap Anh. B BADCDBADAC

Matematik CcBABBCDDBCDdDAAACBD

Cevap Anh. B CBBABBCDDBCDCDAAACBD

Fen BCdaABBCBDDdaBBCBADC

Cevap Anh. B BCCDABBCBDDACBBCBADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 2 1 67
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 13041007 - CLASSMATE 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT TUNA CINDIR 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 492,772 325,970 1 1 1 3 15

Katılımlar: 51 57 372 1338 12041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 14,71 14,49 10,03

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,21 8,21 5,87

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,49 7,43 5,26

İngilizce 10 9 1 8,67 87 9,17 8,98 5,13

Matematik 20 20 0 20,00 100 12,39 12,44 6,29

Fen 20 19 1 18,67 93 13,54 13,48 8,12

Toplam: 90 88 2 87,33 97 65,51 65,03 40,70

Türkçe ACBDCDACADBDCBDAABBC

Cevap Anh. A ACBDCDACADBDCBDAABBC

Sosyal DADABACCCB

Cevap Anh. A DADABACCCB

Din Kültürü CDBBCADABC

Cevap Anh. A CDBBCADABC

İngilizce AaCADABDCD

Cevap Anh. A ABCADABDCD

Matematik BCCAAADCDCBDDCBBABDB

Cevap Anh. A BCCAAADCDCBDDCBBABDB

Fen CBABCBBaADDBCBBADCCD

Cevap Anh. A CBABCBBCADDBCBBADCCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 2 1 67
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 13041007 - CLASSMATE 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP TURAN 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 409,635 325,970 29 33 81 322 2226

Katılımlar: 51 57 372 1338 12041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,71 14,49 10,03

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,21 8,21 5,87

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,49 7,43 5,26

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,17 8,98 5,13

Matematik 20 12 6 10,00 50 12,39 12,44 6,29

Fen 20 15 5 13,33 67 13,54 13,48 8,12

Toplam: 90 72 16 66,67 74 65,51 65,03 40,70

Türkçe DcDACADdDBCABCCBBAAD

Cevap Anh. B DBDACADCDBCABCCBBAAD

Sosyal ADCCBCAaAD

Cevap Anh. B ADCCBCABAD

Din Kültürü AbACBBDCdB

Cevap Anh. B ADACBBDCCB

İngilizce BADCDBADAC

Cevap Anh. B BADCDBADAC

Matematik  BBABcacDBCDCDb bdBD

Cevap Anh. B CBBABBCDDBCDCDAAACBD

Fen BCdDABBCBaDACBaCaADd

Cevap Anh. B BCCDABBCBDDACBBCBADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 3 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 13041007 - CLASSMATE 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA ÖZÇELİK 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 376,966 325,970 38 43 136 511 3583

Katılımlar: 51 57 372 1338 12041

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,71 14,49 10,03

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 8,21 8,21 5,87

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,49 7,43 5,26

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,17 8,98 5,13

Matematik 20 11 4 9,67 48 12,39 12,44 6,29

Fen 20 12 8 9,33 47 13,54 13,48 8,12

Toplam: 90 64 21 57,00 63 65,51 65,03 40,70

Türkçe DBDACADCDabABCdBaAAD

Cevap Anh. B DBDACADCDBCABCCBBAAD

Sosyal ADCaBCAcAb

Cevap Anh. B ADCCBCABAD

Din Kültürü ADACBdDbCB

Cevap Anh. B ADACBBDCCB

İngilizce BADCDBADAC

Cevap Anh. B BADCDBADAC

Matematik CcBAB C aBCDdDAb  B 

Cevap Anh. B CBBABBCDDBCDCDAAACBD

Fen BabDABBCcaDAadadBADC

Cevap Anh. B BCCDABBCBDDACBBCBADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%

Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 3 2 1 67
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
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