
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - S-11 SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT 11.SINIF DENEME-3 165 80 68 68

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TDE-SOS. BİLİML SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam S-11 ea-11 sz-11 Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Sıra / % Sıra / % Sıra / % Sıra / %

Genel Ortalama 9.59 4.01 8.59 5.43 2.42 4.83 13.43 5.67 12.01 16.87 7.99 14.87 45.33 20.10 40.30 234.597 202.626 166.210

Okul Ortalaması 2.56 0.90 2.33 0.63 0.22 0.58 18.22 6.09 16.70 22.04 7.85 20.08 43.46 15.06 39.69 284.065 195.127 114.340

1 0 - AHMET DEMİRCİ 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 39 1 38.75 38 2 37.50 77.00 3.00 76.25 480.929 293.750 100.000 1 1 1 1
%0 %0 %0 %0

2 0 - IRMAK ŞEN 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 36 2 35.50 37 2 36.50 73.00 4.00 72.00 460.467 277.500 100.000 3 2 2 2
%1.82 %2.5 %2.9 %3

3 0 - HÜSEYİN ENDOĞAN 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 36 4 35.00 37 3 36.25 73.00 7.00 71.25 456.685 275.000 100.000 5 3 3 3
%3.03 %3.8 %4.4 %4

4 0 - KÜBRA BEGÜM UYSAL 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 36 3 35.25 34 5 32.75 70.00 8.00 68.00 440.902 276.250 100.000 6 4 4 4
%3.64 %5.0 %5.9 %6

5 0 - EGE EYMEN TOPAL 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 34 6 32.50 34 6 32.50 68.00 12.00 65.00 424.496 262.500 100.000 7 5 5 5
%4.24 %6.2 %7.4 %7

6 0 - SÜMEYYE TOPALOĞLU 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 33 2 32.50 33 5 31.75 66.00 7.00 64.25 421.017 262.500 100.000 8 6 6 6
%4.85 %7.5 %8.8 %9

7 0 - İPEK SARIKAYA 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 37 3 36.25 30 9 27.75 67.00 12.00 64.00 420.627 281.250 100.000 9 7 7 7
%5.45 %8.8 %10.3 %10

8 0 - ARDA DALDAL 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 29 6 27.50 37 3 36.25 66.00 9.00 63.75 419.185 237.500 100.000 10 8 8 8
%6.06 %10.0 %11.8 %12

9 0 - CEYLİN ECE KESKİN 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 35 3 34.25 31 7 29.25 66.00 10.00 63.50 416.946 271.250 100.000 11 9 9 9
%6.67 %11.2 %13.2 %13

10 0 - BORA TANER 0 / 0 0 0 0.00 4 1 3.75 33 4 32.00 33 7 31.25 70.00 12.00 67.00 416.044 260.000 109.722 12 10 10 10
%7.27 %12.5 %14.7 %15

11 0 - TAHA KURBETOĞLU 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 34 5 32.75 32 8 30.00 66.00 13.00 62.75 414.300 263.750 100.000 13 11 11 11
%7.88 %13.8 %16.2 %16

12 0 - İBRAHİM YURTSEVER 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 31 8 29.00 35 5 33.75 66.00 13.00 62.75 413.864 245.000 100.000 14 12 12 12
%8.48 %15.0 %17.6 %18

13 0 - HAMZA KORKULU 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 29 5 27.75 36 4 35.00 65.00 9.00 62.75 413.567 238.750 100.000 15 13 13 13
%9.09 %16.2 %19.1 %19

14 0 - FEYZA KARADAĞ 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 31 8 29.00 34 6 32.50 65.00 14.00 61.50 407.912 245.000 100.000 16 14 14 14
%9.70 %17.5 %20.6 %21

15 0 - KIVANÇ ASLAN 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 29 6 27.50 34 5 32.75 63.00 11.00 60.25 401.694 237.500 100.000 17 15 15 15
%10.30 %18.8 %22.1 %22

16 0 - KEMAL UTKU ONAY 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 25 6 23.50 37 3 36.25 62.00 9.00 59.75 399.185 217.500 100.000 18 16 16 16
%10.91 %20.0 %23.5 %24

17 0 - ELA ALTAY 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 33 2 32.50 28 6 26.50 61.00 8.00 59.00 396.108 262.500 100.000 19 17 17 17
%11.52 %21.2 %25.0 %25
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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TDE-SOS. BİLİML SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam S-11 ea-11 sz-11 Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Sıra / % Sıra / % Sıra / % Sıra / %

Genel Ortalama 9.59 4.01 8.59 5.43 2.42 4.83 13.43 5.67 12.01 16.87 7.99 14.87 45.33 20.10 40.30 234.597 202.626 166.210

Okul Ortalaması 2.56 0.90 2.33 0.63 0.22 0.58 18.22 6.09 16.70 22.04 7.85 20.08 43.46 15.06 39.69 284.065 195.127 114.340

18 0 - AHMET BERTAN 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 28 3 27.25 33 5 31.75 61.00 8.00 59.00 395.224 236.250 100.000 20 18 18 18
%12.12 %22.5 %26.5 %26

19 0 - MUSA BAYBARS KISA 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 32 7 30.25 30 7 28.25 62.00 14.00 58.50 393.649 251.250 100.000 21 19 19 19
%12.73 %23.8 %27.9 %28

20 0 - ELİF SİNEM MEN 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 27 4 26.00 30 6 28.50 57.00 10.00 54.50 373.590 230.000 100.000 24 20 20 20
%14.55 %25.0 %29.4 %29

21 0 - EFE ACAR 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 24 5 22.75 32 7 30.25 56.00 12.00 53.00 365.490 213.750 100.000 26 21 21 21
%15.76 %26.2 %30.9 %31

22 0 - DAMLA DEMİR 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 28 5 26.75 27 10 24.50 55.00 15.00 51.25 356.919 233.750 100.000 28 22 22 22
%16.97 %27.5 %32.4 %32

23 0 - ÇAĞLAR YILMAZ 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 26 5 24.75 28 10 25.50 54.00 15.00 50.25 351.497 223.750 100.000 29 23 23 23
%17.58 %28.8 %33.8 %34

24 0 - HAMZA KARAKAŞ 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 24 8 22.00 30 10 27.50 54.00 18.00 49.50 348.187 210.000 100.000 31 24 24 24
%18.79 %30.0 %35.3 %35

25 0 - TANER SARITAŞ 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 17 1 16.75 33 4 32.00 50.00 5.00 48.75 343.640 183.750 100.000 34 25 25 25
%20.61 %31.2 %36.8 %37

26 0 - AYŞE BEŞİNCİ 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 23 10 20.50 28 7 26.25 51.00 17.00 46.75 333.819 202.500 100.000 36 26 26 26
%21.82 %32.5 %38.2 %38

27 0 - YUSUF ERTEM 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 28 9 25.75 23 12 20.00 51.00 21.00 45.75 328.750 228.750 100.000 40 27 27 27
%24.24 %33.8 %39.7 %40

28 0 - HİRANUR YILMAZ 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 18 3 17.25 24 2 23.50 42.00 5.00 40.75 305.023 186.250 100.000 43 28 28 28
%26.06 %35.0 %41.2 %41

29 0 - VELİ ÖNAL 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 20 16 16.00 27 13 23.75 47.00 29.00 39.75 299.414 180.000 100.000 46 29 29 29
%27.88 %36.2 %42.6 %43

30 0 - İBRAHİM YAZAR 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 18 9 15.75 25 10 22.50 43.00 19.00 38.25 291.754 178.750 100.000 47 30 30 30
%28.48 %37.5 %44.1 %44

31 0 - MEHMET TÜTÜNCÜ 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 17 7 15.25 25 11 22.25 42.00 18.00 37.50 287.056 176.250 100.000 49 31 31 31
%29.70 %38.8 %45.6 %46

32 0 - MUHAMMED KILIÇ 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 21 2 20.50 19 9 16.75 40.00 11.00 37.25 285.833 202.500 100.000 51 32 32 32
%30.91 %40.0 %47.1 %47

33 0 - NEHİR AĞDAĞ 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 16 9 13.75 23 3 22.25 39.00 12.00 36.00 279.556 168.750 100.000 52 33 33 33
%31.52 %41.2 %48.5 %49

34 0 - GÜNEŞ YILDIZ 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 14 9 11.75 26 9 23.75 40.00 18.00 35.50 276.241 158.750 100.000 54 34 34 34
%32.73 %42.5 %50.0 %50
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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TDE-SOS. BİLİML SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam S-11 ea-11 sz-11 Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Sıra / % Sıra / % Sıra / % Sıra / %

Genel Ortalama 9.59 4.01 8.59 5.43 2.42 4.83 13.43 5.67 12.01 16.87 7.99 14.87 45.33 20.10 40.30 234.597 202.626 166.210

Okul Ortalaması 2.56 0.90 2.33 0.63 0.22 0.58 18.22 6.09 16.70 22.04 7.85 20.08 43.46 15.06 39.69 284.065 195.127 114.340

35 0 - ALİ ARMANC GÜNEL 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 25 9 22.75 15 11 12.25 40.00 20.00 35.00 274.373 213.750 100.000 55 35 35 35
%33.33 %43.8 %51.5 %51

36 0 - ECE ÇAĞIL 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 25 10 22.50 16 16 12.00 41.00 26.00 34.50 272.390 212.500 100.000 56 36 36 36
%33.94 %45.0 %52.9 %53

37 0 - YUSUF BAYAR 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 17 5 15.75 22 13 18.75 39.00 18.00 34.50 271.974 178.750 100.000 57 37 37 37
%34.55 %46.2 %54.4 %54

38 0 - YAĞIZ AVKAN 0 / 0 0 0 0.00 1 0 1.00 14 8 12.00 24 6 22.50 39.00 14.00 35.50 271.172 160.000 105.000 58 38 38 38
%35.15 %47.5 %55.9 %56

39 0 - YUSUF TÖRÜN 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 18 5 16.75 20 12 17.00 38.00 17.00 33.75 269.098 183.750 100.000 59 39 39 39
%35.76 %48.8 %57.4 %57

40 0 - YAĞIZ VAROL 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 13 9 10.75 23 7 21.25 36.00 16.00 32.00 260.435 153.750 100.000 63 41 40 40
%38.18 %51.2 %58.8 %59

41 0 - EMRE NAS 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 16 8 14.00 19 9 16.75 35.00 17.00 30.75 253.333 170.000 100.000 66 42 41 41
%40.00 %52.5 %60.3 %60

42 0 - UĞUR KARAYEL 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 5 2 4.50 27 8 25.00 32.00 10.00 29.50 248.599 122.500 100.000 69 43 42 42
%41.82 %53.8 %61.8 %62

43 0 - POYRAZ ÖZDEN 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 13 3 12.25 18 2 17.50 31.00 5.00 29.75 248.155 161.250 100.000 70 44 43 43
%42.42 %55.0 %63.2 %63

44 0 - İHSAN AKTAŞ 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 16 17 11.75 19 13 15.75 35.00 30.00 27.50 237.413 158.750 100.000 72 46 44 44
%43.64 %57.5 %64.7 %65

45 0 - NEHİR SOYLU 0 / 0 3 1 2.75 0 0 0.00 16 6 14.50 15 9 12.75 34.00 16.00 30.00 236.145 186.250 113.750 74 47 45 45
%44.85 %58.8 %66.2 %66

46 0 - ESİLA İĞDELİOĞLU 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 16 8 14.00 17 17 12.75 33.00 25.00 26.75 235.018 170.000 100.000 75 48 46 46
%45.45 %60.0 %67.6 %68

47 0 - CEYDA BALCI 0 / 0 2 0 2.00 0 0 0.00 13 12 10.00 17 9 14.75 32.00 21.00 26.75 224.725 160.000 110.000 80 50 47 47
%48.48 %62.5 %69.1 %69

48 0 - İREMSU GÜNDOĞDU 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 11 10 8.50 17 8 15.00 28.00 18.00 23.50 218.599 142.500 100.000 84 51 48 48
%50.91 %63.8 %70.6 %71

49 0 - CEYLİN ŞEN 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 11 13 7.75 18 15 14.25 29.00 28.00 22.00 210.270 138.750 100.000 85 52 49 49
%51.52 %65.0 %72.1 %72

50 0 - ALİ ÇINAR Ç 0 / İ 0 0 0.00 0 0 0.00 3 2 2.50 20 11 17.25 23.00 13.00 19.75 198.031 112.500 100.000 90 54 50 50
%54.55 %67.5 %73.5 %74

51 0 - CENGİZ UÇAR 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 4 7 2.25 20 12 17.00 24.00 19.00 19.25 197.239 111.250 100.000 93 55 51 51
%56.36 %68.8 %75.0 %75



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - S-11 SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT 11.SINIF DENEME-3 165 80 68 68
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Sıra / % Sıra / % Sıra / % Sıra / %

Genel Ortalama 9.59 4.01 8.59 5.43 2.42 4.83 13.43 5.67 12.01 16.87 7.99 14.87 45.33 20.10 40.30 234.597 202.626 166.210

Okul Ortalaması 2.56 0.90 2.33 0.63 0.22 0.58 18.22 6.09 16.70 22.04 7.85 20.08 43.46 15.06 39.69 284.065 195.127 114.340

52 0 - ELÇİN ÇOKOY 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 9 2 8.50 13 11 10.25 22.00 13.00 18.75 192.775 142.500 100.000 96 56 52 52
%58.18 %70.0 %76.5 %76

53 0 - BERKAN AKBIYIK 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 7 3 6.25 15 11 12.25 22.00 14.00 18.50 192.331 131.250 100.000 97 57 53 53
%58.79 %71.2 %77.9 %78

54 0 - DENİZ ÖZDEN 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 8 0 8.00 11 3 10.25 19.00 3.00 18.25 191.557 140.000 100.000 98 58 54 54
%59.39 %72.5 %79.4 %79

55 0 - KEMAL ÇALIŞKAN 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 3.00 17 17 12.75 21.00 21.00 15.75 178.736 115.000 100.000 101 59 55 55
%61.21 %73.8 %80.9 %81

56 11 - EREN COŞKUN 0 / F 0 0 0.00 0 0 0.00 6 9 3.75 14 13 10.75 20.00 22.00 14.50 174.061 118.750 100.000 103 60 56 56
%62.42 %75.0 %82.4 %82

57 0 - KAAN SATMAZER 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 2.25 14 16 10.00 17.00 19.00 12.25 161.067 111.250 100.000 110 62 57 57
%66.67 %77.5 %83.8 %84

58 0 - BİLGE SERDAR 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 8 24 2.00 14 20 9.00 22.00 44.00 11.00 156.246 110.000 100.000 113 63 58 58
%68.48 %78.8 %85.3 %85

59 0 - KEREM ÇETİN 0 / 0 0 0 0.00 2 2 1.50 0 0 0.00 11 9 8.75 13.00 11.00 10.25 143.681 100.000 107.980 119 64 59 59
%72.12 %80.0 %86.8 %87

60 0 - KAAN D 0 / 0 0 0 0.00 1 2 0.50 2 1 1.75 8 7 6.25 11.00 10.00 8.50 139.336 108.750 102.917 123 65 60 60
%74.55 %81.2 %88.2 %88

61 0 - UYGAR ATABEY 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 5 21 -0.25 12 28 5.00 17.00 49.00 4.75 123.842 98.750 100.000 137 70 61 61
%83.03 %87.5 %89.7 %90

62 0 - AFFAN KUYUMCU 0 / 0 27 12 24.00 28 8 26.00 3 4 2.00 0 0 0.00 58.00 24.00 52.00 110.000 229.306 350.152 145 73 62 62
%87.88 %91.2 %91.2 %91

63 0 - RANA MEYVECİ 0 / 0 31 8 29.00 0 0 0.00 3 9 0.75 0 0 0.00 34.00 17.00 29.75 103.750 247.778 244.028 152 75 63 63
%92.12 %93.8 %92.6 %93

64 0 - DENİZ MERCAN 0 / 0 11 10 8.50 0 0 0.00 2 6 0.50 0 0 0.00 13.00 16.00 9.00 102.500 145.000 142.500 153 76 64 64
%92.73 %95.0 %94.1 %94

65 0 - ZEYNEP ÖZCAN 0 / 0 30 10 27.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 30.00 10.00 27.50 100.000 237.083 237.083 155 77 65 65
%93.94 %96.2 %95.6 %96

66 0 - DEFNE ÖZDEMİR 0 / 0 27 8 25.00 0 0 0.00 1 4 0.00 0 0 0.00 28.00 12.00 25.00 100.000 225.306 225.306 155 77 65 65
%93.94 %96.2 %95.6 %96

67 0 - ECE BEYHAN 0 / 0 30 7 28.25 0 0 0.00 1 4 0.00 0 0 0.00 31.00 11.00 28.25 100.000 240.139 240.139 155 77 65 65
%93.94 %96.2 %95.6 %96

68 0 - YILMAZ ÖZGÜR 0 / 0 13 5 11.75 7 2 6.50 0 0 0.00 0 0 0.00 20.00 7.00 18.25 100.000 159.028 186.553 155 77 65 65
%93.94 %96.2 %95.6 %96


