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Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel, İl, İlçe sıralamaları, katılımcıları ve Ortalaması 7 gün içinde  eklenecektir!
Okul Ortalaması 15.69 3.86 14.40 8.14 1.61 7.60 8.14 1.68 7.58 8.68 0.89 8.38 12.17 3.46 11.02 15.84 3.36 14.72 68.64 14.86 63.69 403.800

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
1 0 - BURAK HAMALOĞLU 0 / 0 19 1 18.67 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 20 0 20.00 20 0 20.00 89.00 1.00 88.67 494.543
2 0 - RAMAZAN EMİR KAYA 8 / 0 20 0 20.00 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 20 0 20.00 19 1 18.67 88.00 2.00 87.34 492.765
3 0 - FEYZA ZEYNEP PİR 0 / 0 19 1 18.67 10 0 10.00 8 2 7.33 9 1 8.67 20 0 20.00 20 0 20.00 86.00 4.00 84.67 487.650
4 580 - ATAKAN ERTÜRK 0 / 0 19 1 18.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 20 0 20.00 19 1 18.67 86.00 4.00 84.68 484.654
5 0 - ALMİNA ERTÜRK 0 / 0 17 3 16.00 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 20 0 20.00 20 0 20.00 87.00 3.00 86.00 483.587
6 0 - AHMET TEZEREN 8 / B 19 1 18.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 19 1 18.67 19 1 18.67 85.00 5.00 83.35 478.496
7 0 - TUNA GÖZLÜ 0 / 0 19 1 18.67 10 0 10.00 8 2 7.33 10 0 10.00 19 1 18.67 19 1 18.67 85.00 5.00 83.34 478.354
8 0 - DEFNE ÇATAL 8 / 0 18 2 17.33 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 18 1 17.67 20 0 20.00 86.00 3.00 85.00 478.256
9 0 - ZEYNEP ELA OKUR 8 / 0 19 1 18.67 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 17 1 16.67 20 0 20.00 85.00 3.00 84.01 476.711

10 0 - HASAN ALİ DOĞAN 8 / A 19 1 18.67 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 17 0 17.00 19 1 18.67 85.00 2.00 84.34 475.466
11 0 - AYDA SEN 0 / 0 18 2 17.33 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 19 1 18.67 19 1 18.67 85.00 5.00 83.34 475.410
12 0 - ECESU KILIÇ 0 / 0 18 2 17.33 9 1 8.67 9 1 8.67 6 0 6.00 20 0 20.00 19 0 19.00 81.00 4.00 79.67 474.281
13 0 - ÇETİN DORUK TIRAŞOĞL 0 / 0 20 0 20.00 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 16 2 15.33 20 0 20.00 84.00 4.00 82.67 473.675
14 0 - HİRA NUR YAVUZ 0 / 0 18 2 17.33 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 18 1 17.67 19 1 18.67 85.00 4.00 83.67 473.070
15 0 - DURU NAZ BENGÜL 0 / 0 19 1 18.67 10 0 10.00 8 2 7.33 10 0 10.00 18 2 17.33 18 2 17.33 83.00 7.00 80.66 466.924
16 999999 - NİLSU NAZ AKTAŞ 0 / 0 17 3 16.00 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 20 0 20.00 17 3 16.00 83.00 7.00 80.67 465.699
17 0 - ERDEM AYAZ 0 / 0 16 4 14.67 8 2 7.33 10 0 10.00 10 0 10.00 20 0 20.00 18 2 17.33 82.00 8.00 79.33 463.122
18 0 - KAAN ASLA N 8 / 0 19 1 18.67 10 0 10.00 8 2 7.33 10 0 10.00 16 2 15.33 19 1 18.67 82.00 6.00 80.00 462.889
19 0 - NEHİR NERMİN GÜLER 0 / 0 18 2 17.33 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 18 2 17.33 18 2 17.33 82.00 8.00 79.33 461.808
20 0 - RİMA BAİKOĞLU 8 / 0 17 3 16.00 8 2 7.33 9 1 8.67 10 0 10.00 19 1 18.67 18 2 17.33 81.00 9.00 78.00 460.008
21 0 - BURAK BAYINDIR 0 / 0 17 2 16.33 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 17 2 16.33 19 0 19.00 81.00 6.00 79.00 459.346
22 0 - NAZ BURTUL 8 / 0 18 2 17.33 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 16 3 15.00 19 1 18.67 82.00 7.00 79.67 458.294
23 0 - EFE KARACA 0 / 0 16 4 14.67 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 18 2 17.33 19 1 18.67 82.00 8.00 79.34 458.167
24 0 - YİĞİT KIRÇAN 0 / 0 16 3 15.00 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 18 0 18.00 18 2 17.33 81.00 6.00 79.00 457.398
25 0 - MURAT SOY LU 0 / 0 14 6 12.00 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 20 0 20.00 18 2 17.33 82.00 8.00 79.33 456.762
26 0 - BERAYY C OŞKUNN 0 / 0 17 3 16.00 10 0 10.00 8 2 7.33 10 0 10.00 17 3 16.00 19 1 18.67 81.00 9.00 78.00 455.035
27 0 - İREM ARTUKSÜER 0 / 0 15 4 13.67 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 17 0 17.00 19 0 19.00 80.00 5.00 78.34 453.947
28 0 - ESİLA KIRAYLAR 8 / 0 16 4 14.67 9 1 8.67 10 0 10.00 7 3 6.00 18 1 17.67 19 1 18.67 79.00 10.00 75.68 453.704
29 0 - FURKAN DEMİR 0 / 0 18 1 17.67 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 16 4 14.67 18 2 17.33 81.00 8.00 78.34 453.300
30 0 - ARAS CABİ 8 / D 15 5 13.33 8 1 7.67 9 1 8.67 9 1 8.67 19 1 18.67 19 1 18.67 79.00 10.00 75.68 452.814
31 0 - DENİZ FIRAT 0 / 0 18 2 17.33 7 3 6.00 9 1 8.67 10 0 10.00 15 1 14.67 19 1 18.67 78.00 8.00 75.34 449.881
32 0 - ZEYNEP ELA KAYA 8 / 0 19 1 18.67 8 2 7.33 9 1 8.67 10 0 10.00 15 3 14.00 18 2 17.33 79.00 9.00 76.00 449.341
33 0 - DENİZ AKBABA 0 / 0 16 4 14.67 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 15 3 14.00 20 0 20.00 80.00 8.00 77.34 447.936
34 0 - ZEYNEP AKIMCILAR 0 / 0 14 6 12.00 10 0 10.00 8 2 7.33 10 0 10.00 17 1 16.67 20 0 20.00 79.00 9.00 76.00 446.911
35 0 - ŞÜKRAN DENİZ ÇİFTÇİ 0 / 0 17 3 16.00 10 0 10.00 7 3 6.00 8 2 7.33 17 2 16.33 18 2 17.33 77.00 12.00 72.99 444.812
36 0 - MİRA AKDOĞAN 0 / 0 17 3 16.00 10 0 10.00 8 2 7.33 10 0 10.00 14 1 13.67 19 1 18.67 78.00 7.00 75.67 444.247
37 0 - EMİR YILMAZ 0 / 0 14 6 12.00 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 19 1 18.67 17 3 16.00 78.00 12.00 74.01 440.955
38 0 - ARYA ALTUN 0 / 0 18 2 17.33 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 15 5 13.33 18 2 17.33 78.00 12.00 73.99 440.616
39 0 - BERRA AKTAŞ 0 / 0 18 2 17.33 6 1 5.67 9 1 8.67 10 0 10.00 14 4 12.67 19 1 18.67 76.00 9.00 73.01 440.053
40 0 - YUSUF ERAY DURGUT 0 / 0 19 1 18.67 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 15 4 13.67 15 5 13.33 79.00 10.00 75.67 439.224
41 0 - ECRİN MELEK YILMAZ 0 / 0 15 5 13.33 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 15 4 13.67 20 0 20.00 77.00 12.00 73.00 436.189
42 676767 - YALIN CANDAŞ 0 / 0 17 3 16.00 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 13 1 12.67 18 1 17.67 76.00 7.00 73.68 435.860
43 0 - ABDULKARİM ÖMER 0 / 0 19 1 18.67 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 12 2 11.33 17 2 16.33 76.00 7.00 73.67 435.750
44 0 - EGE GİRAY KURT 0 / 0 17 3 16.00 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 14 6 12.00 18 2 17.33 78.00 12.00 74.00 433.721
45 0 - SERRA ALTUNTEPE 0 / 0 17 3 16.00 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 14 5 12.33 17 3 16.00 78.00 11.00 74.33 432.476
46 0 - METEHAN DUMANLI 0 / 0 17 2 16.33 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 13 1 12.67 16 3 15.00 76.00 6.00 74.00 431.504
47 0 - AYLİN OKŞAR 0 / 0 16 4 14.67 8 2 7.33 8 2 7.33 9 1 8.67 15 2 14.33 18 2 17.33 74.00 13.00 69.66 429.976
48 0 - YUSUF CEM ÇİÇEKFB 0 / 0 17 3 16.00 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 15 3 14.00 15 5 13.33 77.00 11.00 73.33 429.796
49 0 - ÖMER SADİ SÜTÜTEMİZ 0 / 0 17 3 16.00 9 1 8.67 7 3 6.00 10 0 10.00 13 3 12.00 18 1 17.67 74.00 11.00 70.34 427.913
50 0 - ZEHRA AYAYDIN 0 / Z 17 2 16.33 10 0 10.00 7 0 7.00 10 0 10.00 9 1 8.67 20 0 20.00 73.00 3.00 72.00 427.039
51 0 - BARIŞ KALEM 0 / 0 16 4 14.67 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 11 5 9.33 20 0 20.00 76.00 10.00 72.67 426.437
52 0 - YAĞMUR TUNALI 0 / 0 19 1 18.67 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 13 4 11.67 14 3 13.00 75.00 9.00 72.01 426.387
53 514 - YUNUSEMRE ERDEM 8 / 0 13 5 11.33 10 0 10.00 8 1 7.67 10 0 10.00 16 2 15.33 17 3 16.00 74.00 11.00 70.33 422.976
54 0 - YUSUF KÜÇÜKKARIŞ 0 / 0 18 2 17.33 9 1 8.67 8 2 7.33 8 2 7.33 13 6 11.00 17 3 16.00 73.00 16.00 67.66 420.529
55 0 - EGE ADIGÜZEL 8 / 0 15 5 13.33 8 2 7.33 9 1 8.67 7 3 6.00 15 4 13.67 18 2 17.33 72.00 17.00 66.33 419.740
56 0 - METE TUNCER HIZLI 8 / Z 18 2 17.33 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 12 3 11.00 14 4 12.67 74.00 9.00 71.00 418.789
57 150 - MERT ALİ ŞENTÜRK 8 / E 14 6 12.00 6 4 4.67 6 4 4.67 9 1 8.67 17 3 16.00 18 2 17.33 70.00 20.00 63.34 417.347
58 0 - NECLA KOYUNCU 8 / 0 18 2 17.33 7 3 6.00 8 1 7.67 10 0 10.00 11 3 10.00 17 2 16.33 71.00 11.00 67.33 417.319
59 1903 - ÖZNİL SIÇAR 8 / A 15 4 13.67 10 0 10.00 8 2 7.33 10 0 10.00 11 1 10.67 18 1 17.67 72.00 8.00 69.34 416.897
60 0 - LEVENT ALİ YAYLA 8 / A 20 0 20.00 9 1 8.67 6 4 4.67 10 0 10.00 13 5 11.33 14 6 12.00 72.00 16.00 66.67 416.700
61 0 - DENİZ SEZGİN 0 / 0 17 3 16.00 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 10 9 7.00 19 1 18.67 75.00 14.00 70.34 415.796
62 0 - IŞIKÖZPINAR 0 / 0 15 5 13.33 7 3 6.00 8 2 7.33 9 1 8.67 13 4 11.67 19 1 18.67 71.00 16.00 65.67 415.098
63 575 - BEGÜM AYDIN 0 / 0 17 2 16.33 4 6 2.00 9 1 8.67 6 3 5.00 14 2 13.33 17 3 16.00 67.00 17.00 61.33 414.575
64 0 - UMUT DEMİRKIRAN 0 / 0 16 4 14.67 8 2 7.33 9 1 8.67 10 0 10.00 15 5 13.33 15 5 13.33 73.00 17.00 67.33 414.227
65 0 - AHMET EMİN AKBULUT 0 / 0 13 7 10.67 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 14 3 13.00 18 2 17.33 72.00 15.00 67.00 411.760
66 0 - ZEYNEP DURMUŞ 0 / 0 15 5 13.33 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 12 4 10.67 17 3 16.00 73.00 13.00 68.67 411.421
67 0 - ZEYNEP DİLEM ILIK 0 / 0 17 3 16.00 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 15 4 13.67 12 6 10.00 72.00 15.00 67.01 410.580
68 3005 - ALİ YEKTA 8 / D 14 6 12.00 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 15 4 13.67 16 4 14.67 71.00 18.00 65.01 408.023
69 0 - POYRAZ PÜSKÜL 0 / 0 16 3 15.00 10 0 10.00 8 2 7.33 10 0 10.00 13 3 12.00 14 5 12.33 71.00 13.00 66.66 407.688
70 0 - ALİ ÇINAR ÜLGER 0 / 0 17 3 16.00 7 3 6.00 8 2 7.33 10 0 10.00 11 2 10.33 16 4 14.67 69.00 14.00 64.33 406.299
71 0 - EFE VARDAR 0 / 0 18 2 17.33 8 2 7.33 9 1 8.67 10 0 10.00 10 6 8.00 16 4 14.67 71.00 15.00 66.00 405.689
72 0 - EREN ATLAS AKSOY 0 / 0 16 4 14.67 8 2 7.33 9 1 8.67 10 0 10.00 13 5 11.33 15 5 13.33 71.00 17.00 65.33 404.967
73 0 - EMİREFE İYİLİKSEVER 0 / 0 18 2 17.33 9 1 8.67 8 2 7.33 5 4 3.67 11 5 9.33 16 3 15.00 67.00 17.00 61.33 403.259
74 0 - HELİN EKMEKÇİ 8 / 0 16 4 14.67 5 5 3.33 9 1 8.67 6 3 5.00 12 4 10.67 16 3 15.00 64.00 20.00 57.34 393.837
75 0 - FATİH AHMADI 0 / 0 15 4 13.67 9 1 8.67 7 3 6.00 10 0 10.00 6 1 5.67 19 1 18.67 66.00 10.00 62.68 392.943
76 55 - RASUL EMRE HOT 0 / 0 15 4 13.67 9 1 8.67 8 2 7.33 9 0 9.00 11 4 9.67 15 4 13.67 67.00 15.00 62.01 392.839
77 1905 - İSMAİL ŞENTÜRK 0 / 0 16 4 14.67 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 10 5 8.33 14 5 12.33 68.00 16.00 62.67 389.724
78 0 - ASYA GÖK 0 / 0 13 7 10.67 10 0 10.00 8 2 7.33 10 0 10.00 9 7 6.67 18 2 17.33 68.00 18.00 62.00 384.741
79 0 - SUDEM SERİNOVA 0 / 0 17 3 16.00 6 4 4.67 7 3 6.00 10 0 10.00 8 5 6.33 16 3 15.00 64.00 18.00 58.00 384.363
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Genel, İl, İlçe sıralamaları, Kattılımcıları ve Ortalaması 7 gün sonra eklenecektir!
Okul Ortalaması 15.69 3.86 14.40 8.14 1.61 7.60 8.14 1.68 7.58 8.68 0.89 8.38 12.17 3.46 11.02 15.84 3.36 14.72 68.64 14.86 63.69 403.800

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
80 1320 - BARIŞ EREN 8 / B 16 3 15.00 8 2 7.33 5 3 4.00 8 2 7.33 8 2 7.33 15 3 14.00 60.00 15.00 54.99 377.828
81 0 - BERİL KAKAKOÇ 0 / 0 16 4 14.67 10 0 10.00 7 3 6.00 10 0 10.00 8 5 6.33 14 5 12.33 65.00 17.00 59.33 377.668
82 0 - ÖMER FARUK ŞAHİN 8 / 0 14 6 12.00 8 2 7.33 7 3 6.00 4 1 3.67 11 6 9.00 16 3 15.00 60.00 21.00 53.00 375.141
83 0 - ZEYNEP ŞAR 0 / 0 14 5 12.33 7 3 6.00 8 2 7.33 4 6 2.00 11 2 10.33 15 4 13.67 59.00 22.00 51.66 375.018
84 0 - AZRA AKSOY 0 / 0 17 3 16.00 9 1 8.67 7 3 6.00 10 0 10.00 4 4 2.67 16 3 15.00 63.00 14.00 58.34 374.302
85 0 - TURGUT ARDA ÖZEL 0 / 0 15 5 13.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 10 0 10.00 11 3 10.00 16 3 15.00 56.00 27.00 46.99 369.106
86 0 - NEHİR KESKİN 0 / 0 17 2 16.33 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 4 2 3.33 14 5 12.33 61.00 13.00 56.66 369.032
87 0 - AZRA UZUN 0 / 0 17 2 16.33 4 3 3.00 5 3 4.00 10 0 10.00 9 4 7.67 12 6 10.00 57.00 18.00 51.00 365.920
88 0 - HAKKI TUNCİL 0 / 0 17 3 16.00 8 2 7.33 8 2 7.33 1 2 0.33 5 6 3.00 17 3 16.00 56.00 18.00 49.99 364.942
89 0 - NESLİHAN KILIÇ 0 / 0 16 2 15.33 7 3 6.00 9 1 8.67 4 5 2.33 9 2 8.33 12 8 9.33 57.00 21.00 49.99 364.083
90 0 - EGE PINAR 0 / 0 15 4 13.67 8 2 7.33 10 0 10.00 9 1 8.67 6 6 4.00 14 6 12.00 62.00 19.00 55.67 362.103
91 0 - ECRİN SARI 0 / 0 13 6 11.00 6 4 4.67 9 1 8.67 5 3 4.00 12 8 9.33 14 6 12.00 59.00 28.00 49.67 361.641
92 0 - ÇAĞIN CANDAŞ 0 / 0 14 6 12.00 6 4 4.67 10 0 10.00 10 0 10.00 5 5 3.33 16 4 14.67 61.00 19.00 54.67 360.030
93 0 - SERRA BOZKURT 0 / 0 16 4 14.67 5 5 3.33 7 3 6.00 7 3 6.00 10 7 7.67 13 7 10.67 58.00 29.00 48.34 359.757
94 0 - MERT ALTAN 0 / 0 10 8 7.33 10 0 10.00 7 3 6.00 10 0 10.00 6 4 4.67 17 2 16.33 60.00 17.00 54.33 355.463
95 0 - METEHAN ALTUN 0 / 0 14 6 12.00 9 1 8.67 8 2 7.33 9 0 9.00 8 6 6.00 12 7 9.67 60.00 22.00 52.67 353.395
96 1967 - KUZEY ÇEBİ 8 / 0 12 8 9.33 10 0 10.00 9 1 8.67 7 3 6.00 9 5 7.33 12 8 9.33 59.00 25.00 50.66 347.371
97 0 - MEHMET EFE DAĞ 0 / 0 17 1 16.67 7 3 6.00 7 3 6.00 7 1 6.67 6 7 3.67 11 9 8.00 55.00 24.00 47.01 344.659
98 0 - ELİF BEREN ÜSTÜNGÜN 8 / A 17 3 16.00 8 2 7.33 8 2 7.33 10 0 10.00 2 8 -0.67 13 6 11.00 58.00 21.00 50.99 343.346
99 0 - BUĞLEM SENA ASAL 0 / 0 15 5 13.33 7 3 6.00 8 2 7.33 9 1 8.67 4 6 2.00 13 7 10.67 56.00 24.00 48.00 339.128

100 0 - KADRİ 0 / 0 9 4 7.67 9 1 8.67 9 0 9.00 10 0 10.00 4 3 3.00 13 2 12.33 54.00 10.00 50.67 336.681
101 0 - NEHİR DANIŞIKKAYA 0 / 0 15 4 13.67 5 4 3.67 5 4 3.67 5 5 3.33 5 5 3.33 14 4 12.67 49.00 26.00 40.34 335.603
102 0 - BERİL İREM TURAN 0 / 0 11 9 8.00 8 2 7.33 8 2 7.33 9 1 8.67 7 8 4.33 14 6 12.00 57.00 28.00 47.66 335.521
103 0 - EYLÜL ATMACA 8 / 0 13 6 11.00 6 4 4.67 8 2 7.33 10 0 10.00 5 5 3.33 12 6 10.00 54.00 23.00 46.33 332.872
104 0 - ELİF KARAVELİ 0 / 0 14 6 12.00 8 2 7.33 7 3 6.00 10 0 10.00 4 9 1.00 11 5 9.33 54.00 25.00 45.66 325.739
105 0 - MAYA TIKIROĞLU 0 / 0 9 11 5.33 5 5 3.33 5 5 3.33 8 2 7.33 9 0 9.00 13 7 10.67 49.00 30.00 38.99 324.795
106 0 - TUĞBA İLHAN 8 / 0 14 5 12.33 4 3 3.00 5 5 3.33 9 1 8.67 6 5 4.33 9 2 8.33 47.00 21.00 39.99 324.266
107 0 - ESAT KANAT 0 / 0 9 9 6.00 7 3 6.00 7 3 6.00 3 3 2.00 5 2 4.33 14 2 13.33 45.00 22.00 37.66 317.525
108 0 - HALİL EFE EROL 0 / 0 9 11 5.33 8 2 7.33 6 4 4.67 6 4 4.67 7 8 4.33 14 6 12.00 50.00 35.00 38.33 313.578
109 0 - İSMAİIEFECEYLAN 0 / 0 12 8 9.33 2 7 -0.33 7 3 6.00 6 4 4.67 9 8 6.33 11 9 8.00 47.00 39.00 34.00 312.881
110 0 - DEMİR ERSEZEN 8 / İ 13 7 10.67 8 2 7.33 6 4 4.67 7 3 6.00 2 11 -1.67 13 7 10.67 49.00 34.00 37.67 304.571
111 0 - ELİF TANEM TİMUR 0 / 0 13 7 10.67 6 4 4.67 9 1 8.67 8 2 7.33 5 8 2.33 8 12 4.00 49.00 34.00 37.67 301.808
112 0 - BELİNAY DEMİREKİN 0 / 0 15 5 13.33 5 5 3.33 5 5 3.33 10 0 10.00 5 5 3.33 5 11 1.33 45.00 31.00 34.65 299.059
113 0 - CABBAR 0 / 0 11 9 8.00 7 3 6.00 8 2 7.33 0 0 0.00 4 9 1.00 12 8 9.33 42.00 31.00 31.66 294.047
114 0 - ÖYKÜ AKYOL 0 / 0 11 7 8.67 1 5 -0.67 6 4 4.67 3 2 2.33 8 9 5.00 6 6 4.00 35.00 33.00 24.00 281.813
115 0 - KUZEY ERSEZEN 8 / İ 11 7 8.67 5 5 3.33 8 2 7.33 4 5 2.33 5 6 3.00 7 11 3.33 40.00 36.00 27.99 281.652
116 0 - ZÜLAL HAMARAT 0 / 0 12 5 10.33 0 0 0.00 1 1 0.67 10 0 10.00 4 4 2.67 3 9 0.00 30.00 19.00 23.67 267.948
117 0 - POYRAZ KESKİN 0 / 0 5 8 2.33 5 1 4.67 4 4 2.67 2 3 1.00 1 3 0.00 2 9 -1.00 19.00 28.00 9.67 216.664
118 0 - EMİRHAN KILI 0 / 0 7 11 3.33 1 9 -2.00 1 8 -1.67 2 8 -0.67 0 0 0.00 4 14 -0.67 15.00 50.00 -1.68 200.127


