
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - TYT PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT 2023 Elit Karma 646671202 TYT Deneme-2 4709 364 161 45

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 25.00 9.02 22.75 11.96 3.88 10.99 13.73 4.36 12.64 6.64 3.20 5.84 57.34 20.46 52.22 267.349

İl Ortalaması 19.24 9.47 16.88 9.84 3.81 8.88 9.09 3.96 8.09 4.50 3.08 3.73 42.66 20.33 37.58 218.224
Okul Ortalaması 24.49 7.87 22.52 12.40 3.02 11.64 16.62 4.51 15.49 8.11 2.78 7.42 61.62 18.18 57.08 284.726

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 0 - AHMET DEMİRCİ 0 / 0 37 3 36.25 18 2 17.50 37 3 36.25 16 4 15.00 108.00 12.00 105.00 449.250 79 1 1 1
2 915 - GÖKÇE DÜLGEROĞLU 12 / Z 33 7 31.25 16 3 15.25 34 5 32.75 20 0 20.00 103.00 15.00 99.25 431.162 171 3 3 2
3 0 - BURAK ULUTAŞ 0 / 0 31 9 28.75 19 1 18.75 32 6 30.50 16 4 15.00 98.00 20.00 93.00 408.098 342 5 5 3
4 0 - ERTUĞRUL ÇAKIR 12 / 0 32 8 30.00 15 4 14.00 33 6 31.50 14 4 13.00 94.00 22.00 88.50 394.370 473 7 7 4
5 0 - SÜMEYYE TOPALOĞLU 0 / 0 35 4 34.00 15 2 14.50 29 3 28.25 11 2 10.50 90.00 11.00 87.25 387.630 544 10 8 5
6 0 - EGE EYMEN TOPAL 0 / 0 36 4 35.00 9 1 8.75 35 5 33.75 10 10 7.50 90.00 20.00 85.00 383.338 588 12 10 6
7 0 - HAMZA KARAKAŞ 0 / 0 33 7 31.25 15 5 13.75 21 6 19.50 16 4 15.00 85.00 22.00 79.50 359.877 842 16 12 7
8 0 - KAAN ERBAY 11 / 0 31 8 29.00 18 2 17.50 23 5 21.75 10 1 9.75 82.00 16.00 78.00 354.222 918 19 15 8
9 0 - KÜBRA UYSAL 11 / 0 35 4 34.00 15 4 14.00 21 4 20.00 10 1 9.75 81.00 13.00 77.75 352.808 939 21 17 9

10 0 - AHMET BERTAN 11 / D 32 7 30.25 13 6 11.50 26 5 24.75 10 7 8.25 81.00 25.00 74.75 345.893 1034 23 19 10
11 0 - İDİL ÇİL 11 / 0 19 6 17.50 18 2 17.50 25 3 24.25 14 1 13.75 76.00 12.00 73.00 341.373 1085 27 22 11
12 0 - DEREN ŞENDURAN 0 / 0 33 7 31.25 16 4 15.00 17 7 15.25 13 5 11.75 79.00 23.00 73.25 336.512 1159 29 24 12
13 0 - ASLI PULGU 0 / 0 32 5 30.75 12 7 10.25 20 1 19.75 11 1 10.75 75.00 14.00 71.50 333.800 1204 33 27 13
14 0 - ALARA ATASOY 0 / 0 27 12 24.00 16 3 15.25 22 9 19.75 13 4 12.00 78.00 28.00 71.00 332.117 1222 35 29 14
15 0 - EFE ACAR 11 / 0 31 7 29.25 14 4 13.00 17 4 16.00 14 4 13.00 76.00 19.00 71.25 331.325 1230 37 31 15
16 0 - HİRAN UR YILMAZ 11 / 0 28 3 27.25 12 1 11.75 26 1 25.75 4 0 4.00 70.00 5.00 68.75 326.117 1306 42 36 16
17 0 - KEMAL UTKUONAY 11 / 0 31 9 28.75 16 3 15.25 16 4 15.00 12 4 11.00 75.00 20.00 70.00 325.873 1315 44 38 17
18 0 - MERYEM KUŞ 0 / 0 32 7 30.25 9 5 7.75 19 4 18.00 13 1 12.75 73.00 17.00 68.75 325.125 1323 46 40 18
19 0 - DAMLA DEMİR 0 / 0 31 5 29.75 11 5 9.75 20 4 19.00 8 3 7.25 70.00 17.00 65.75 314.140 1484 48 42 19
20 0 - ELA ALTAY 11 / 0 30 9 27.75 6 1 5.75 20 1 19.75 12 4 11.00 68.00 15.00 64.25 311.617 1515 51 44 20
21 0 - ECEÇAĞIL 0 / 0 30 9 27.75 16 2 15.50 19 6 17.50 1 2 0.50 66.00 19.00 61.25 296.145 1758 64 50 21
22 0 - BORA TANER 11 / 0 26 11 23.25 14 2 13.50 16 6 14.50 9 4 8.00 65.00 23.00 59.25 290.970 1837 72 53 22
23 0 - YAĞIZ AVKAN 0 / 0 30 8 28.00 13 5 11.75 14 4 13.00 7 3 6.25 64.00 20.00 59.00 288.895 1875 77 56 23
24 0 - YUSUF ERTEM 0 / 0 25 11 22.25 13 5 11.75 18 3 17.25 8 5 6.75 64.00 24.00 58.00 288.395 1885 79 58 24
25 0 - MEHMET GÜVEN 0 / 0 28 9 25.75 13 3 12.25 12 6 10.50 9 1 8.75 62.00 19.00 57.25 282.770 1987 88 61 25
26 0 - ÇAĞLAR YILMAZ 11 / 0 29 10 26.50 16 3 15.25 8 3 7.25 8 1 7.75 61.00 17.00 56.75 278.635 2066 93 66 26
27 0 - ELİF ŞAHİN 0 / 0 29 10 26.50 16 1 15.75 14 8 12.00 0 0 0.00 59.00 19.00 54.25 270.773 2222 98 68 27
28 0 - ALİ ARMANC GÜNEL 11 / 0 2 2 1.50 13 3 12.25 24 5 22.75 14 2 13.50 53.00 12.00 50.00 268.773 2254 101 70 28
29 0 - İREMSU GÜNDOĞDU 11 / 0 28 11 25.25 12 1 11.75 14 5 12.75 3 0 3.00 57.00 17.00 52.75 267.988 2272 105 73 29
30 0 - NEHİR AĞDAĞ 11 / 0 25 9 22.75 10 3 9.25 15 9 12.75 8 7 6.25 58.00 28.00 51.00 263.905 2343 111 77 30
31 0 - NEHİR SOYLU 11 / 0 25 4 24.00 11 2 10.50 12 5 10.75 7 5 5.75 55.00 16.00 51.00 262.433 2373 114 79 31
32 0 - DORUK ÖZHAN 0 / 0 23 11 20.25 12 5 10.75 13 10 10.50 5 5 3.75 53.00 31.00 45.25 243.505 2755 136 86 32
33 0 - CEYDA BALCİ 0 / 0 24 5 22.75 13 1 12.75 10 7 8.25 1 4 0.00 48.00 17.00 43.75 235.957 2891 144 89 33
34 0 - YUSUF TÖRÜN 0 / 0 18 2 17.50 10 1 9.75 8 4 7.00 7 1 6.75 43.00 8.00 41.00 229.290 3025 154 91 34
35 0 - ENES BARUT 11 / 0 26 11 23.25 14 1 13.75 0 0 0.00 3 0 3.00 43.00 12.00 40.00 220.338 3219 171 94 35
36 0 - METEHAN SARAÇ 11 / 0 22 10 19.50 10 4 9.00 5 1 4.75 0 0 0.00 37.00 15.00 33.25 201.370 3547 197 101 36
37 0 - KEREMDENİZMUTLU 0 / 0 10 21 4.75 15 4 14.00 13 9 10.75 1 1 0.75 39.00 35.00 30.25 195.143 3638 206 106 37
38 0 - BERKAN AKBIYIK 0 / 0 21 13 17.75 10 5 8.75 2 5 0.75 5 5 3.75 38.00 28.00 31.00 193.325 3668 212 109 38
39 0 - ŞEVVAL ŞİŞMAN 0 / 0 16 4 15.00 0 0 0.00 10 3 9.25 0 0 0.00 26.00 7.00 24.25 176.710 3871 229 112 39
40 0 - DENİZ ÖZDEN 0 / 0 12 4 11.00 4 2 3.50 2 1 1.75 6 4 5.00 24.00 11.00 21.25 164.305 4005 245 117 40
41 0 - POYRAZ ÖZDEN 0 / 0 7 7 5.25 5 1 4.75 9 4 8.00 2 0 2.00 23.00 12.00 20.00 162.817 4026 248 120 41
42 0 - BATURALP ÇAKMAKÇI 0 / 0 4 12 1.00 13 6 11.50 4 2 3.50 4 3 3.25 25.00 23.00 19.25 157.548 4087 254 123 42
43 0 - EREN COŞKUN 0 / 0 9 16 5.00 9 2 8.50 2 3 1.25 5 4 4.00 25.00 25.00 18.75 155.265 4111 260 126 43
44 0 - KAAN DURAN 11 / 0 4 13 0.75 3 5 1.75 9 5 7.75 3 4 2.00 19.00 27.00 12.25 138.667 4280 294 134 44
45 0 - KEREM ÇETİN 0 / 0 0 0 0.00 10 4 9.00 2 3 1.25 2 0 2.00 14.00 7.00 12.25 134.100 4323 300 136 45


