
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul BEYLİKDÜZÜ Dünya Etüt Merkezi Vip 346471004 10. Sınıf Müfredat İzleme-4 624 43 43 43

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 11.20 7.31 9.37 14.68 5.52 13.30 6.20 4.49 5.07 10.41 7.60 8.51 42.49 24.91 36.26 245.030

İl Ortalaması 12.47 6.07 10.95 16.05 4.53 14.91 7.49 4.53 6.35 13.58 8.28 11.51 49.58 23.42 43.73 274.907
Okul Ortalaması 12.47 6.07 10.95 16.05 4.53 14.91 7.49 4.53 6.35 13.58 8.28 11.51 49.58 23.42 43.73 274.907

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 0 - AZRA HAZANALTINOVA 0 / 0 21 1 20.75 22 3 21.25 24 0 24.00 24 1 23.75 91.00 5.00 89.75 459.000 1 1 1 1
2 0 - ELİF YILMAZ 0 / 0 20 5 18.75 22 3 21.25 21 4 20.00 23 2 22.50 86.00 14.00 82.50 430.000 2 2 2 2
3 0 - ROZA ASLAN 0 / 0 10 1 9.75 16 2 15.50 24 1 23.75 22 3 21.25 72.00 7.00 70.25 381.000 11 3 3 3
4 0 - ÖMER ÖZGÜRBÜZ 0 / 0 14 7 12.25 20 5 18.75 16 2 15.50 22 3 21.25 72.00 17.00 67.75 371.000 17 4 4 4
5 0 - KEREM EFE BAŞ 0 / 0 16 4 15.00 19 4 18.00 10 8 8.00 20 3 19.25 65.00 19.00 60.25 341.000 44 5 5 5
6 0 - YAĞIZ KOCATÜRK 0 / 0 15 5 13.75 21 3 20.25 12 4 11.00 16 7 14.25 64.00 19.00 59.25 337.000 46 6 6 6
7 0 - AHMET ARDAKANAT 0 / 0 17 1 16.75 17 2 16.50 10 3 9.25 17 4 16.00 61.00 10.00 58.50 334.000 47 7 7 7
8 0 - AZRA KIRMIZIKAN 0 / 0 18 4 17.00 20 4 19.00 7 8 5.00 17 7 15.25 62.00 23.00 56.25 325.000 62 8 8 8
9 0 - YAĞIZ KARA 0 / 0 12 9 9.75 19 5 17.75 9 4 8.00 19 6 17.50 59.00 24.00 53.00 312.000 87 9 9 9

10 0 - İZEM YILDIRIM 0 / 0 12 6 10.50 13 2 12.50 13 3 12.25 17 3 16.25 55.00 14.00 51.50 306.000 106 10 10 10
11 0 - METİN ÖKSÜZOĞLU 0 / 0 13 6 11.50 18 3 17.25 9 2 8.50 13 7 11.25 53.00 18.00 48.50 294.000 138 11 11 11
12 0 - TÜRKER ASLAN 10 / 0 19 5 17.75 18 6 16.50 0 0 0.00 16 9 13.75 53.00 20.00 48.00 292.000 150 12 12 12
13 0 - KUDRET CİP 0 / 0 10 0 10.00 17 2 16.50 11 2 10.50 13 9 10.75 51.00 13.00 47.75 291.000 155 13 13 13
14 0 - ZEYNEP KARACASU 0 / 0 14 5 12.75 18 5 16.75 5 9 2.75 16 6 14.50 53.00 25.00 46.75 287.000 166 14 14 14
15 0 - MİRAÇ ÇANDUR 0 / 0 14 8 12.00 21 4 20.00 1 1 0.75 16 9 13.75 52.00 22.00 46.50 286.000 168 15 15 15
16 0 - BADE YILMAZ 0 / 0 15 8 13.00 19 4 18.00 4 5 2.75 14 8 12.00 52.00 25.00 45.75 283.000 175 16 16 16
17 0 - SUDE KOLAK 0 / 0 16 3 15.25 16 4 15.00 8 8 6.00 12 11 9.25 52.00 26.00 45.50 282.000 180 17 17 17
18 0 - DURU ÇATMAZ 0 / 0 11 7 9.25 19 4 18.00 9 5 7.75 13 10 10.50 52.00 26.00 45.50 282.000 180 17 17 17
19 0 - EGE GÜN 0 / C 13 3 12.25 18 5 16.75 8 3 7.25 12 11 9.25 51.00 22.00 45.50 282.000 180 17 17 17
20 0 - MUHAMMED AYGÜN 0 / 0 13 4 12.00 19 4 18.00 7 2 6.50 10 9 7.75 49.00 19.00 44.25 277.000 201 20 20 20
21 0 - ZEYNEP ELVAN 0 / 0 15 4 14.00 17 4 16.00 1 3 0.25 15 4 14.00 48.00 15.00 44.25 277.000 201 20 20 20
22 0 - AYŞEGÜL BÖRKLÜ 0 / 0 14 4 13.00 16 5 14.75 6 3 5.25 13 7 11.25 49.00 19.00 44.25 277.000 201 20 20 20
23 0 - ELİF SAADET 0 / 0 12 7 10.25 18 5 16.75 5 4 4.00 15 8 13.00 50.00 24.00 44.00 276.000 207 23 23 23
24 0 - EMİNE MİNE AKYILDIZ 0 / 0 14 4 13.00 16 7 14.25 5 2 4.50 14 8 12.00 49.00 21.00 43.75 275.000 213 24 24 24
25 0 - AHMET MERT 0 / 0 14 1 13.75 17 4 16.00 7 8 5.00 11 12 8.00 49.00 25.00 42.75 271.000 227 25 25 25
26 0 - HİDAYET MOLLAHAMUT 0 / 0 16 6 14.50 18 1 17.75 4 8 2.00 11 14 7.50 49.00 29.00 41.75 267.000 244 26 26 26
27 0 - ETKA TURGUT 0 / 0 9 4 8.00 16 2 15.50 9 4 8.00 10 5 8.75 44.00 15.00 40.25 261.000 268 27 27 27
28 0 - BÜŞRA GÜL SARITOPRAK 0 / 0 15 6 13.50 18 3 17.25 3 4 2.00 9 6 7.50 45.00 19.00 40.25 261.000 268 27 27 27
29 0 - DORUK TÜRKAN 0 / 0 11 13 7.75 21 4 20.00 7 5 5.75 10 14 6.50 49.00 36.00 40.00 260.000 276 29 29 29
30 0 - ATAY AKSOY 0 / 0 8 10 5.50 15 7 13.25 6 6 4.50 15 8 13.00 44.00 31.00 36.25 245.000 336 30 30 30
31 0 - SELİN GÖZİŞ 0 / 0 11 11 8.25 14 9 11.75 10 10 7.50 12 13 8.75 47.00 43.00 36.25 245.000 336 30 30 30
32 0 - BUKET BOZKONT 0 / 0 9 2 8.50 15 3 14.25 5 7 3.25 10 7 8.25 39.00 19.00 34.25 237.000 359 32 32 32
33 0 - SUDE İŞÇİ 0 / 0 8 6 6.50 15 9 12.75 4 8 2.00 15 10 12.50 42.00 33.00 33.75 235.000 366 33 33 33
34 0 - SALİH ATAYURT 0 / 0 10 7 8.25 13 7 11.25 3 4 2.00 14 10 11.50 40.00 28.00 33.00 232.000 378 34 34 34
35 0 - EMRE ŞENGÜL 0 / 0 11 7 9.25 16 6 14.50 5 8 3.00 9 12 6.00 41.00 33.00 32.75 231.000 380 35 35 35
36 0 - BEGÜM ARAZ 0 / 0 10 9 7.75 14 6 12.50 4 0 4.00 10 9 7.75 38.00 24.00 32.00 228.000 393 36 36 36
37 0 - ÖMER İŞLEK 0 / 0 13 6 11.50 6 1 5.75 9 9 6.75 11 13 7.75 39.00 29.00 31.75 227.000 396 37 37 37
38 0 - DERİN ADIGÜZEL 0 / 0 6 5 4.75 14 3 13.25 6 2 5.50 8 8 6.00 34.00 18.00 29.50 218.000 420 38 38 38
39 0 - ÖZGÜR ERBAŞ 0 / 0 9 7 7.25 10 4 9.00 6 4 5.00 7 5 5.75 32.00 20.00 27.00 208.000 447 39 39 39
40 0 - DEMİR TÜRKAN 0 / 0 8 6 6.50 12 6 10.50 1 0 1.00 11 9 8.75 32.00 21.00 26.75 207.000 451 40 40 40
41 0 - MİNA DEDELER 0 / 0 7 9 4.75 9 6 7.50 1 8 -1.00 11 13 7.75 28.00 36.00 19.00 176.000 515 41 41 41
42 0 - ZEYNEPADA BALKIR 0 / 0 6 17 1.75 1 1 0.75 4 7 2.25 8 12 5.00 19.00 37.00 9.75 139.000 581 42 42 42
43 0 - SAMET EMRESARITOPRAK 0 / 0 7 18 2.50 7 18 2.50 3 7 1.25 3 21 -2.25 20.00 64.00 4.00 116.000 606 43 43 43


