
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul BEYLİKDÜZÜ Dünya Etüt Merkezi Paylaşım 546471002 10. Sınıf Müfredat İzleme-2 2235 663 425 15

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 11.13 8.12 9.10 14.05 6.32 12.47 9.14 4.62 7.98 7.20 7.97 5.20 41.52 27.03 34.76 239.045

İl Ortalaması 11.85 8.21 9.79 14.68 6.14 13.15 10.27 5.12 8.99 7.51 8.47 5.39 44.30 27.95 37.32 249.267
Okul Ortalaması 13.93 6.80 12.23 16.60 4.93 15.37 15.80 3.40 14.95 12.87 8.47 10.75 59.20 23.60 53.30 313.200

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 0 - SALİH KARAKAŞ 10 / 0 13 6 11.50 23 2 22.50 18 3 17.25 20 5 18.75 74.00 16.00 70.00 380.000 75 12 3 1
2 0 - KEREM EFE BAŞ 10 / 0 16 7 14.25 19 6 17.50 19 4 18.00 21 4 20.00 75.00 21.00 69.75 379.000 80 14 5 2
3 0 - SUDE KOLAK 10 / 0 17 7 15.25 21 3 20.25 21 4 20.00 14 9 11.75 73.00 23.00 67.25 369.000 114 18 9 3
4 0 - AHMET ARDAKANAT 10 / 0 15 3 14.25 20 2 19.50 17 2 16.50 14 7 12.25 66.00 14.00 62.50 350.000 172 28 17 4
5 0 - ZEYNEP KARACASU 10 / 0 13 7 11.25 21 4 20.00 21 2 20.50 13 10 10.50 68.00 23.00 62.25 349.000 178 31 19 5
6 0 - ZEYNEP ELVAN 10 / 0 18 3 17.25 19 5 17.75 15 2 14.50 12 11 9.25 64.00 21.00 58.75 335.000 265 58 41 6
7 0 - MUHAMMED AYGÜN 10 / 0 16 6 14.50 22 2 21.50 12 2 11.50 12 5 10.75 62.00 15.00 58.25 333.000 272 60 43 7
8 0 - EGEMEN ELBELİ 0 / 0 14 8 12.00 15 4 14.00 17 3 16.25 17 5 15.75 63.00 20.00 58.00 332.000 279 63 46 8
9 0 - ÖMER İŞLEK 0 / 0 16 7 14.25 7 1 6.75 17 3 16.25 14 8 12.00 54.00 19.00 49.25 297.000 537 152 112 9

10 0 - SUDE İŞÇİ 10 / 0 13 11 10.25 14 11 11.25 21 1 20.75 9 11 6.25 57.00 34.00 48.50 294.000 568 164 121 10
11 0 - CEYLİN YILDIRIM 0 / 0 12 1 11.75 13 4 12.00 12 6 10.50 12 6 10.50 49.00 17.00 44.75 279.000 710 228 168 11
12 0 - AYŞE UZUN 0 / 0 11 9 8.75 15 6 13.50 13 6 11.50 10 13 6.75 49.00 34.00 40.50 262.000 866 305 218 12
13 0 - ATİLLA MENTE Ş 10 / 0 13 10 10.50 15 8 13.00 12 6 10.50 8 13 4.75 48.00 37.00 38.75 255.000 928 324 231 13
14 0 - DEFNE UYSAL 10 / 0 12 8 10.00 15 8 13.00 9 7 7.25 8 11 5.25 44.00 34.00 35.50 242.000 1052 385 276 14
15 0 - ATAY AKSOY 0 / 0 10 9 7.75 10 8 8.00 13 0 13.00 9 9 6.75 42.00 26.00 35.50 242.000 1052 385 276 14


