
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT KURS MERKEZİ 7. SINIF SÜREÇ İZLEME-4 22436 429 56 56

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 10.70 7.64 8.15 6.01 3.29 4.91 5.89 3.48 4.73 4.65 3.67 3.43 8.92 7.46 6.43 8.12 9.19 5.06 44.30 34.74 32.72 304.077

İl Ortalaması 12.60 6.31 10.49 7.03 2.52 6.19 6.88 2.72 5.97 6.69 2.73 5.78 11.18 6.16 9.12 10.22 8.00 7.56 54.61 28.45 45.12 343.571
Okul Ortalaması 13.98 5.27 12.23 7.62 1.98 6.96 7.46 2.18 6.74 7.29 2.00 6.62 14.25 4.02 12.91 12.64 5.96 10.65 63.25 21.41 56.11 384.284

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Yüzde Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Yüzde Sıra Sıra Sıra Sıra
1 0 - NEHİR YILMAZ 7 / 0 19 1 18.67 9 0 9.00 10 0 10.00 10 0 10.00 20 0 20.00 18 2 17.33 86.00 3.00 85.00 483.134 %0.05 12 1 1 1
2 0 - SENA KOLAK 0 / 0 18 2 17.33 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 19 1 18.67 19 0 19.00 84.00 5.00 82.34 474.981 %0.23 52 3 2 2
3 0 - MERYEM BİLİCİ 0 / 0 16 4 14.67 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 20 0 20.00 19 1 18.67 84.00 6.00 82.01 472.031 %0.41 91 5 3 3
4 0 - EMİR EFE GÜRKAN 7 / 0 19 1 18.67 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 18 2 17.33 16 4 14.67 80.00 10.00 76.68 455.359 %1.72 387 17 4 4
5 0 - ÇAĞAN DEĞER 0 / 0 17 3 16.00 8 1 7.67 8 2 7.33 9 1 8.67 20 0 20.00 16 4 14.67 78.00 11.00 74.34 453.951 %1.89 424 20 5 5
6 0 - ELİF DURLAK 0 / 0 18 2 17.33 8 2 7.33 9 1 8.67 10 0 10.00 17 3 16.00 18 2 17.33 80.00 10.00 76.66 453.041 %2.01 452 22 6 6
7 0 - ALYA KUĞU 0 / 0 16 4 14.67 8 2 7.33 10 0 10.00 9 1 8.67 18 2 17.33 18 2 17.33 79.00 11.00 75.33 449.450 %2.50 561 29 7 7
8 147 - FATOŞ ALKAN 7 / B 16 4 14.67 9 1 8.67 8 2 7.33 8 2 7.33 19 1 18.67 17 3 16.00 77.00 13.00 72.67 446.958 %2.91 654 32 8 8
9 1 - ÇINAR ASEFOĞLU 7 / Z 17 3 16.00 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 18 2 17.33 16 4 14.67 77.00 13.00 72.67 442.534 %3.70 831 36 9 9

10 0 - YAVUZ SELİM YEŞİLDAL 0 / 0 16 4 14.67 9 1 8.67 7 3 6.00 10 0 10.00 18 2 17.33 17 3 16.00 77.00 13.00 72.67 442.136 %3.77 846 38 10 10
11 0 - YUSUF KABUCU 0 / 0 16 1 15.67 9 1 8.67 5 4 3.67 8 1 7.67 17 3 16.00 19 1 18.67 74.00 11.00 70.35 441.942 %3.80 852 39 11 11
12 0 - GÜNEŞ GÜRBÜZ 0 / 0 16 4 14.67 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 20 0 20.00 13 7 10.67 75.00 15.00 70.01 436.032 %4.69 1053 45 12 12
13 0 - BADE FARSAK 0 / 0 15 5 13.33 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 18 2 17.33 16 4 14.67 76.00 14.00 71.33 434.250 %5.01 1125 47 13 13
14 0 - NEHİR TANSUYU 0 / 0 15 5 13.33 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 15 4 13.67 18 2 17.33 75.00 14.00 70.34 426.441 %6.57 1473 58 14 14
15 0 - HASAY 0 / 0 14 6 12.00 8 2 7.33 8 1 7.67 9 1 8.67 20 0 20.00 13 7 10.67 72.00 17.00 66.34 423.517 %7.14 1601 64 15 15
16 0 - KEREM ATEŞ 0 / 0 15 5 13.33 9 0 9.00 9 1 8.67 8 2 7.33 16 3 15.00 16 4 14.67 73.00 15.00 68.00 421.700 %7.55 1695 68 16 16
17 126 - ELİF EYLÜL ÇELİK 7 / A 17 2 16.33 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 15 3 14.00 13 6 11.00 74.00 12.00 70.00 420.593 %7.78 1745 72 17 17
18 0 - RÜZGAR YILDIRIM 7 / 0 15 5 13.33 6 4 4.67 7 3 6.00 6 4 4.67 19 1 18.67 15 5 13.33 68.00 22.00 60.67 418.402 %8.29 1859 77 18 18
19 0 - ELİF BOZKURT 0 / 0 15 5 13.33 7 3 6.00 6 4 4.67 5 4 3.67 19 1 18.67 15 5 13.33 67.00 22.00 59.67 417.035 %8.57 1923 81 19 19
20 0 - ZEYNEP İREM MEMİŞOĞLU 0 / 0 14 6 12.00 8 2 7.33 6 4 4.67 7 3 6.00 17 2 16.33 17 3 16.00 69.00 20.00 62.33 416.150 %8.79 1973 84 20 20
21 0 - YAVUZSELİM ULU 7 / 0 16 3 15.00 7 3 6.00 9 1 8.67 9 1 8.67 17 2 16.33 12 7 9.67 70.00 17.00 64.34 412.840 %9.53 2138 91 21 21
22 0 - AHMET ÇINAR UÇAR 0 / 0 14 4 12.67 9 1 8.67 7 3 6.00 8 2 7.33 17 3 16.00 13 6 11.00 68.00 19.00 61.67 405.314 %11.57 2595 102 22 22
23 0 - ELİF ÖZTÜRK 0 / 0 13 7 10.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 16 4 14.67 14 6 12.00 71.00 19.00 64.68 403.241 %12.09 2713 106 23 23
24 0 - İNCİ ÇAMDALI 7 / A 17 3 16.00 9 1 8.67 7 3 6.00 10 0 10.00 15 2 14.33 10 8 7.33 68.00 17.00 62.33 400.544 %12.88 2890 111 24 24
25 0 - AYŞE PELİN COŞKUN 0 / 0 7 12 3.00 8 2 7.33 9 1 8.67 10 0 10.00 18 2 17.33 17 3 16.00 69.00 20.00 62.33 398.750 %13.38 3003 115 25 25
26 0 - BEYZA KARACASU 0 / 0 15 5 13.33 6 4 4.67 8 2 7.33 7 3 6.00 14 4 12.67 15 5 13.33 65.00 23.00 57.33 393.258 %14.98 3360 124 26 26
27 0 - DİLŞAT SEKER 0 / 0 14 5 12.33 9 0 9.00 8 1 7.67 7 2 6.33 15 5 13.33 11 6 9.00 64.00 19.00 57.66 385.438 %17.20 3859 133 27 27
28 61 - ARMİN SAKA 7 / A 14 6 12.00 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 12 6 10.00 14 6 12.00 67.00 21.00 60.00 383.267 %17.86 4006 142 28 28
29 0 - ZEYNEP ECE BATTAL 0 / 0 13 6 11.00 8 2 7.33 10 0 10.00 8 2 7.33 16 3 15.00 10 10 6.67 65.00 23.00 57.33 382.268 %18.23 4089 145 29 29
30 0 - AHMET İHSAN KÖKDOGAN 0 / 0 14 4 12.67 8 2 7.33 8 1 7.67 3 6 1.00 12 6 10.00 16 3 15.00 61.00 22.00 53.67 381.646 %18.43 4135 147 30 30
31 0 - CEYDA ÇELİK 7 / 0 14 6 12.00 6 4 4.67 9 1 8.67 10 0 10.00 14 4 12.67 12 8 9.33 65.00 23.00 57.34 381.549 %18.48 4146 148 31 31
32 34 - ASYA IŞIK 7 / C 15 5 13.33 8 2 7.33 8 2 7.33 4 6 2.00 15 5 13.33 11 8 8.33 61.00 28.00 51.65 376.780 %20.08 4506 157 32 32
33 0 - BEREN TURNA 0 / 0 17 3 16.00 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 12 8 9.33 10 10 6.67 66.00 24.00 58.01 376.146 %20.30 4555 159 33 33
34 0 - ZEYNEP DURU ASİL 0 / 0 10 10 6.67 8 2 7.33 8 2 7.33 10 0 10.00 16 4 14.67 12 8 9.33 64.00 26.00 55.33 373.072 %21.13 4740 162 34 34
35 0 - ELİF ZEREN İBİK 0 / 0 12 8 9.33 7 3 6.00 8 2 7.33 7 3 6.00 12 3 11.00 15 5 13.33 61.00 24.00 52.99 371.869 %21.49 4822 164 35 35
36 0 - ALPEREN ÇAĞRI TOK 0 / 0 11 5 9.33 6 2 5.33 9 0 9.00 8 2 7.33 13 3 12.00 13 6 11.00 60.00 18.00 53.99 371.776 %21.55 4835 165 36 36
37 0 - YİĞİTKONURALP 0 / 0 13 6 11.00 8 2 7.33 5 5 3.33 6 4 4.67 14 4 12.67 13 7 10.67 59.00 28.00 49.67 370.322 %21.98 4931 169 37 37
38 0 - SİDAL HASDEMİR 0 / 0 17 3 16.00 10 0 10.00 8 2 7.33 7 2 6.33 9 6 7.00 9 5 7.33 60.00 18.00 53.99 363.777 %24.29 5449 182 38 38
39 0 - DERİN DEMİRALP 0 / 0 14 5 12.33 5 5 3.33 6 4 4.67 10 0 10.00 13 4 11.67 10 9 7.00 58.00 27.00 49.00 360.103 %25.66 5756 192 39 39
40 0 - YAKUP SÖKER 0 / 0 13 5 11.33 6 3 5.00 8 0 8.00 6 4 4.67 13 6 11.00 11 8 8.33 57.00 26.00 48.33 358.513 %26.19 5876 198 40 40
41 0 - ZEHRA TORLAK 7 / A 15 5 13.33 8 2 7.33 7 3 6.00 8 2 7.33 11 8 8.33 11 9 8.00 60.00 29.00 50.32 356.793 %26.85 6023 204 41 41
42 0 - HAK EROL 7 / Ö 12 8 9.33 9 1 8.67 5 5 3.33 5 5 3.33 14 6 12.00 12 8 9.33 57.00 33.00 45.99 355.970 %27.15 6091 208 42 42
43 0 - DENİZ POLAT 7 / 0 17 2 16.33 8 2 7.33 6 4 4.67 9 1 8.67 8 5 6.33 9 6 7.00 57.00 20.00 50.33 354.742 %27.60 6193 210 43 43
44 0 - CEYLİN DEDELER 7 / 0 13 6 11.00 4 5 2.33 5 5 3.33 0 0 0.00 15 2 14.33 10 6 8.00 47.00 24.00 38.99 352.572 %28.37 6366 213 44 44
45 0 - ZEYNEPYOĞUZSOY 0 / 0 14 6 12.00 8 2 7.33 6 4 4.67 3 7 0.67 12 8 9.33 11 9 8.00 54.00 36.00 42.00 344.255 %31.37 7039 228 45 45
46 0 - BERFİN YILMAZ 0 / 0 12 7 9.67 8 1 7.67 7 3 6.00 6 4 4.67 11 6 9.00 10 8 7.33 54.00 29.00 44.34 339.945 %32.96 7395 238 46 46
47 0 - HÜMA DEDELER 7 / A 13 4 11.67 5 2 4.33 8 2 7.33 0 2 -0.67 11 6 9.00 7 5 5.33 44.00 21.00 36.99 328.584 %37.07 8318 260 47 47
48 0 - ASLIHAN ÇAKIROĞLU 0 / 0 11 6 9.00 7 3 6.00 2 8 -0.67 9 1 8.67 10 4 8.67 7 6 5.00 46.00 28.00 36.67 318.749 %40.78 9150 277 48 48
49 0 - ELA ÖZÇELİK 0 / 0 13 5 11.33 7 0 7.00 8 2 7.33 3 4 1.67 11 4 9.67 3 11 -0.67 45.00 26.00 36.33 316.657 %41.62 9337 285 49 49
50 0 - ZEHRA TAŞCI 7 / B 10 10 6.67 6 4 4.67 8 2 7.33 5 5 3.33 9 10 5.67 12 7 9.67 50.00 38.00 37.34 315.437 %42.09 9444 289 50 50
51 0 - ALPEREN ALP 0 / 0 11 8 8.33 6 3 5.00 9 1 8.67 4 6 2.00 8 8 5.33 9 8 6.33 47.00 34.00 35.66 308.764 %44.79 10050 299 51 51
52 0 - MELİSA SOYYİĞİT 7 / 0 13 7 10.67 8 2 7.33 7 3 6.00 6 4 4.67 6 12 2.00 6 11 2.33 46.00 39.00 33.00 290.433 %52.46 11770 320 52 52
53 0 - YAKUP ERTEM 7 / 0 9 6 7.00 5 3 4.00 4 1 3.67 3 3 2.00 7 5 5.33 7 5 5.33 35.00 23.00 27.33 289.577 %52.93 11875 321 53 53
54 0 - EYLÜL ÖZÇELİK 0 / 0 8 8 5.33 3 3 2.00 4 5 2.33 6 3 5.00 10 6 8.00 5 4 3.67 36.00 29.00 26.33 288.627 %53.36 11972 323 54 54
55 0 - DERİN ÇAKMAK 0 / 0 8 11 4.33 5 5 3.33 4 6 2.00 8 2 7.33 5 12 1.00 7 13 2.67 37.00 49.00 20.66 252.055 %69.76 15651 369 55 55
56 0 - SEMİNA KIRAYLAR 7 / 0 7 13 2.67 5 5 3.33 1 2 0.33 1 0 1.00 4 7 1.67 5 15 0.00 23.00 42.00 9.00 226.651 %82.33 18472 396 56 56


