
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - LGS PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul BEYLİKDÜZÜ Dünya Etüt Merkezi Yanıt 246470703 7. Sınıf Müfredat İzleme-3 63 63 63 63

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 16.19 3.24 15.11 8.62 1.06 8.26 8.32 1.14 7.94 8.13 1.27 7.70 14.84 2.92 13.87 14.83 3.75 13.58 70.92 13.38 66.46 416.233

İl Ortalaması 16.19 3.24 15.11 8.62 1.06 8.26 8.32 1.14 7.94 8.13 1.27 7.70 14.84 2.92 13.87 14.83 3.75 13.58 70.92 13.38 66.46 416.233
Okul Ortalaması 16.19 3.24 15.11 8.62 1.06 8.26 8.32 1.14 7.94 8.13 1.27 7.70 14.84 2.92 13.87 14.83 3.75 13.58 70.92 13.38 66.46 416.233

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 0 - SENA KOLAK 0 / 0 20 0 20.00 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 20 0 20.00 20 0 20.00 89.00 1.00 88.67 497.951 1 1 1 1
2 0 - ÇINAR YILDIZ 0 / 0 20 0 20.00 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 20 0 20.00 20 0 20.00 88.00 2.00 87.34 495.298 2 2 2 2
3 0 - NEHİR YILMA Z 7 / 0 20 0 20.00 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 20 0 20.00 19 1 18.67 89.00 1.00 88.67 494.814 3 3 3 3
4 0 - OSMAN BERTAN 7 / 0 19 1 18.67 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 19 1 18.67 20 0 20.00 88.00 2.00 87.34 488.385 4 4 4 4
5 0 - ÇINAR KATIKSIZ 0 / 0 20 0 20.00 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 19 1 18.67 19 1 18.67 87.00 3.00 86.01 486.242 5 5 5 5
6 0 - KEREM ATEŞ 0 / 0 18 2 17.33 9 1 8.67 9 0 9.00 10 0 10.00 19 0 19.00 20 0 20.00 85.00 3.00 84.00 480.310 6 6 6 6
7 0 - MERYEM BİLİCİ 0 / 0 17 2 16.33 9 1 8.67 10 0 10.00 9 0 9.00 20 0 20.00 19 1 18.67 84.00 4.00 82.67 475.925 7 7 7 7
8 0 - ZEYNEPİREM MEMİŞOĞLU 0 / 0 19 1 18.67 9 1 8.67 8 2 7.33 9 1 8.67 19 0 19.00 19 1 18.67 83.00 6.00 81.01 475.544 8 8 8 8
9 0 - ELİF DURLAK 0 / 0 18 2 17.33 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 19 1 18.67 19 1 18.67 85.00 5.00 83.34 475.287 9 9 9 9

10 0 - ELİF ÖZTÜRK 0 / 0 19 1 18.67 10 0 10.00 8 2 7.33 9 1 8.67 18 2 17.33 18 2 17.33 82.00 8.00 79.33 464.875 10 10 10 10
11 1 - YUSUF EMRE SÜLEYMANO 7 / C 18 2 17.33 10 0 10.00 10 0 10.00 8 2 7.33 18 2 17.33 18 2 17.33 82.00 8.00 79.32 462.157 11 11 11 11
12 147 - FATOŞ ALKAN 7 / A 18 2 17.33 8 2 7.33 9 1 8.67 10 0 10.00 18 1 17.67 18 2 17.33 81.00 8.00 78.33 460.835 12 12 12 12
13 0 - KEREM TANRIVERDİ 7 / 0 18 2 17.33 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 18 2 17.33 17 3 16.00 82.00 8.00 79.33 458.794 13 13 13 13
14 0 - ÇINAR ASEFOĞLU 0 / 0 18 2 17.33 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 17 3 16.00 18 2 17.33 82.00 8.00 79.33 457.823 14 14 14 14
15 0 - AYŞE PELİN COŞKUN 0 / 0 19 1 18.67 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 18 2 17.33 17 3 16.00 80.00 10.00 76.67 457.767 15 15 15 15
16 0 - ALYA KUĞU 0 / 0 19 1 18.67 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 16 4 14.67 18 2 17.33 82.00 8.00 79.34 457.404 16 16 16 16
17 0 - NEHİR TANSUYU 0 / 0 18 2 17.33 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 15 2 14.33 19 1 18.67 81.00 6.00 79.00 455.316 17 17 17 17
18 0 - BEREN TURNA 0 / 0 16 4 14.67 7 3 6.00 9 1 8.67 8 2 7.33 19 1 18.67 18 2 17.33 77.00 13.00 72.67 448.148 18 18 18 18
19 0 - BADE FARSAK 0 / 0 18 2 17.33 9 1 8.67 8 2 7.33 8 2 7.33 16 4 14.67 19 1 18.67 78.00 12.00 74.00 447.933 19 19 19 19
20 0 - ÇAĞAN DEĞER 0 / 0 18 1 17.67 10 0 10.00 7 3 6.00 8 2 7.33 18 2 17.33 16 4 14.67 77.00 12.00 73.00 445.922 20 20 20 20
21 0 - KAZIM ÇINAR ŞAHİN 0 / 0 18 2 17.33 9 1 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 17 2 16.33 16 4 14.67 78.00 11.00 74.33 444.865 21 21 21 21
22 0 - YAVUZ SELİM YEŞİLDAL 0 / 0 19 1 18.67 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 15 3 14.00 17 3 16.00 78.00 10.00 74.67 444.030 22 22 22 22
23 0 - ARMİN SAKA 0 / 0 16 4 14.67 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 15 3 14.00 19 1 18.67 79.00 9.00 76.01 442.749 23 23 23 23
24 0 - ABDURRAHİM KÖZ 0 / 0 16 4 14.67 10 0 10.00 9 1 8.67 8 2 7.33 18 1 17.67 16 4 14.67 77.00 12.00 73.01 440.031 24 24 24 24
25 0 - KUTAY ATILGAN 7 / 0 17 3 16.00 10 0 10.00 9 0 9.00 10 0 10.00 18 0 18.00 13 5 11.33 77.00 8.00 74.33 438.703 25 25 25 25
26 0 - ZEYNEP ECE BATTAL 0 / 0 18 2 17.33 7 3 6.00 10 0 10.00 10 0 10.00 15 3 14.00 16 4 14.67 76.00 12.00 72.00 433.594 26 26 26 26
27 126 - ELİF EYLÜL ÇELİK 7 / A 18 2 17.33 8 2 7.33 10 0 10.00 10 0 10.00 15 2 14.33 15 4 13.67 76.00 10.00 72.66 433.511 27 27 27 27
28 0 - EMİR EFE GÜRKAN 0 / 0 16 4 14.67 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 16 2 15.33 16 4 14.67 77.00 11.00 73.34 433.433 28 28 28 28
29 0 - ZEYNEP BEREN ÖZDİNÇ 0 / 0 18 2 17.33 7 3 6.00 10 0 10.00 10 0 10.00 12 6 10.00 19 1 18.67 76.00 12.00 72.00 430.672 29 29 29 29
30 0 - AHMET UÇAR 0 / 0 17 3 16.00 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 16 4 14.67 15 5 13.33 76.00 14.00 71.34 428.196 30 30 30 30
31 0 - BERİL KARAMAN 7 / 0 18 2 17.33 8 2 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 15 3 14.00 16 4 14.67 73.00 15.00 67.99 426.926 31 31 31 31
32 0 - ZEYNEP ASMİN OĞUZSOY 0 / 0 16 4 14.67 10 0 10.00 10 0 10.00 5 5 3.33 15 3 14.00 17 2 16.33 73.00 14.00 68.33 425.763 32 32 32 32
33 0 - HASAN YEKTA 0 / 0 13 7 10.67 9 1 8.67 7 3 6.00 8 2 7.33 18 2 17.33 18 2 17.33 73.00 17.00 67.33 425.282 33 33 33 33
34 0 - ASYA IŞIK 7 / C 16 4 14.67 7 3 6.00 9 1 8.67 8 2 7.33 18 1 17.67 14 5 12.33 72.00 16.00 66.67 424.020 34 34 34 34
35 0 - YUSUF KABUCU 0 / 0 15 5 13.33 9 1 8.67 9 0 9.00 7 1 6.67 16 2 15.33 16 3 15.00 72.00 12.00 68.00 422.277 35 35 35 35
36 0 - HÜSEYİN KAAA ŞENCAN 0 / 0 16 4 14.67 9 1 8.67 9 1 8.67 9 0 9.00 15 5 13.33 16 4 14.67 74.00 15.00 69.01 420.219 36 36 36 36
37 0 - RÜZGAR YILDIRIM 0 / 0 14 5 12.33 10 0 10.00 7 2 6.33 10 0 10.00 18 2 17.33 14 5 12.33 73.00 14.00 68.32 419.597 37 37 37 37
38 0 - ELİF ZEREN İBİK 0 / 0 17 3 16.00 9 1 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 13 3 12.00 14 4 12.67 71.00 13.00 66.67 411.560 38 38 38 38
39 0 - GERÇEK YUSUF 0 / 0 18 2 17.33 10 0 10.00 7 3 6.00 9 1 8.67 13 7 10.67 14 6 12.00 71.00 19.00 64.67 405.342 39 39 39 39
40 0 - NEHİR ADA GÜLER 0 / 0 16 4 14.67 8 2 7.33 2 3 1.00 9 1 8.67 13 4 11.67 17 3 16.00 65.00 17.00 59.34 400.988 40 40 40 40
41 0 - EMİR AKBAL 0 / 0 16 4 14.67 8 2 7.33 8 1 7.67 10 0 10.00 12 3 11.00 14 4 12.67 68.00 14.00 63.34 399.051 41 41 41 41
42 0 - ÖMER ASAF GÖZTAŞI 0 / 0 16 4 14.67 8 2 7.33 10 0 10.00 7 3 6.00 16 4 14.67 11 8 8.33 68.00 21.00 61.00 397.186 42 42 42 42
43 0 - ZEYNEP DURU ASİL 0 / 0 17 3 16.00 8 2 7.33 8 2 7.33 6 4 4.67 15 5 13.33 12 8 9.33 66.00 24.00 57.99 393.445 43 43 43 43
44 0 - DERİ DEMİRALP 0 / 0 18 2 17.33 10 0 10.00 7 3 6.00 10 0 10.00 10 7 7.67 13 7 10.67 68.00 19.00 61.67 388.314 44 44 44 44
45 0 - YÜSRANUR GÜNDOĞDU 0 / 0 9 8 6.33 8 0 8.00 6 3 5.00 3 7 0.67 16 1 15.67 18 1 17.67 60.00 20.00 53.34 387.888 45 45 45 45
46 0 - BEYZA KARACASU A 0 / 0 16 4 14.67 10 0 10.00 9 1 8.67 8 2 7.33 12 8 9.33 13 7 10.67 68.00 22.00 60.67 385.817 46 46 46 46
47 0 - AHMET İHSAN KÖKDOGAN 7 / 0 12 7 9.67 9 1 8.67 9 1 8.67 6 3 5.00 14 2 13.33 14 4 12.67 64.00 18.00 58.01 385.742 47 47 47 47
48 0 - BERFİN YILMAZ 0 / 0 15 5 13.33 10 0 10.00 9 1 8.67 7 3 6.00 13 5 11.33 12 6 10.00 66.00 20.00 59.33 384.918 48 48 48 48
49 0 - EMİRKAANÇETİN 0 / 0 12 7 9.67 9 0 9.00 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 15 4 13.67 66.00 11.00 62.34 384.906 49 49 49 49
50 0 - CEYDA ÇELİK 7 / 0 13 6 11.00 9 1 8.67 6 4 4.67 10 0 10.00 13 4 11.67 14 4 12.67 65.00 19.00 58.68 383.957 50 50 50 50
51 0 - ÖMER GÜNDOĞDU 0 / 0 16 4 14.67 9 1 8.67 8 2 7.33 5 3 4.00 14 3 13.00 10 6 8.00 62.00 19.00 55.67 382.548 51 51 51 51
52 0 - CEYLİN SENA ATEŞ 0 / 0 18 2 17.33 8 2 7.33 9 1 8.67 10 0 10.00 9 9 6.00 12 8 9.33 66.00 22.00 58.66 375.605 52 52 52 52
53 0 - ASLIHAN ÇAKIROĞLU 0 / 0 17 3 16.00 8 2 7.33 7 2 6.33 9 1 8.67 15 2 14.33 2 0 2.00 58.00 10.00 54.66 373.838 53 53 53 53
54 0 - AYLİN PEHLİVANOĞLU 0 / 0 15 4 13.67 7 2 6.33 8 1 7.67 10 0 10.00 9 3 8.00 11 7 8.67 60.00 17.00 54.34 363.738 54 54 54 54
55 0 - ALPEREN ALP 0 / 0 12 8 9.33 10 0 10.00 9 0 9.00 8 2 7.33 10 4 8.67 12 5 10.33 61.00 19.00 54.66 360.123 55 55 55 55
56 0 - YİĞİTKONURALP 0 / 0 12 6 10.00 8 2 7.33 6 3 5.00 7 2 6.33 13 5 11.33 12 7 9.67 58.00 25.00 49.66 359.220 56 56 56 56
57 0 - YAKUP SÖKER 0 / 0 14 5 12.33 8 2 7.33 7 2 6.33 5 3 4.00 12 5 10.33 10 7 7.67 56.00 24.00 47.99 355.176 57 57 57 57
58 0 - MELİSA SOYYİĞİT 0 / 0 17 2 16.33 9 1 8.67 6 3 5.00 8 2 7.33 10 7 7.67 6 12 2.00 56.00 27.00 47.00 342.185 58 58 58 58
59 0 - HÜMA DEDELER 0 / 0 13 6 11.00 6 0 6.00 9 1 8.67 1 2 0.33 12 5 10.33 7 3 6.00 48.00 17.00 42.33 339.510 59 59 59 59
60 0 - CEYLİ NDEDELR 0 / 0 14 6 12.00 8 2 7.33 8 1 7.67 2 1 1.67 10 6 8.00 8 6 6.00 50.00 22.00 42.67 335.364 60 60 60 60
61 0 - ZEHRA TAŞCI 7 / 0 12 8 9.33 8 2 7.33 8 2 7.33 5 4 3.67 9 7 6.67 7 10 3.67 49.00 33.00 38.00 311.628 61 61 61 61
62 0 - SEMİNA KIRAYLAR 0 / 0 8 3 7.00 2 1 1.67 0 0 0.00 1 2 0.33 3 3 2.00 4 3 3.00 18.00 12.00 14.00 249.645 62 62 62 62
63 0 - ALPEREN ÇAĞRI TOK 0 / 0 6 2 5.33 0 5 -1.67 1 3 0.00 2 2 1.33 1 0 1.00 8 7 5.67 18.00 19.00 11.66 244.365 63 63 63 63


